
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024)69 387 1777 38561

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,89 6 3 5,20 6 4 4,34 5 3 3,98 6 6 3,81 10 7 8,23 43 29 33,45 232,310

Okul Ortalaması 9 9 5,90 6 3 4,41 5 4 3,34 4 3 2,58 4 6 2,27 9 8 6,01 36 34 24,51 194,180

KATILIMLAR

1 156 YUSUF KORKUTAN 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 73 16 67,66 406,130 1 1 5 52 2369

2 263 ŞEVBİNDAR KIZILTAŞ 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 14 3 13,00 17 0 17,00 70 14 65,34 392,133 1 2 8 71 3083

3 735 YUSUF ÇELİK 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 12 4 10,67 16 3 15,00 67 18 61,01 362,870 2 3 15 103 4708

4 118 CENNET AKKIR 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 1 9,67 13 6 11,00 59 21 52,01 322,827 1 4 30 175 7464

5 192 FIRAT KIZILTAŞ 8C 9 8 6,33 8 0 8,00 7 1 6,67 1 4 -0,33 9 2 8,33 16 2 15,33 50 17 44,33 297,463 2 5 50 257 9620

6 13 ESİLA ATAKLİ 8C 12 5 10,33 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 5 4 3,67 15 2 14,33 55 17 49,33 295,757 3 6 52 265 9782

7 40 EVREN OKAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 7 2,67 13 6 11,00 58 23 50,34 290,550 3 7 56 282 10284

8 11 ASELEN ATABEY 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 4 6 2,00 15 3 14,00 53 22 45,66 282,223 4 8 65 310 11081

9 344 YUSUF ASLAN 8A 13 5 11,33 8 1 7,67 5 4 3,67 8 2 7,33 6 9 3,00 13 7 10,67 53 28 43,67 271,717 5 9 72 342 12159

10 29 ADEM AKDENİZ 8C 13 6 11,00 6 3 5,00 8 2 7,33 0 2 -0,67 5 5 3,33 14 6 12,00 46 24 37,99 264,123 4 10 79 385 12994

11 75 ÖZGÜR KARATAŞ 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 3 8 0,33 12 7 9,67 50 29 40,34 258,897 6 11 82 405 13625

12 330 ZARA ERTOPÇU 8C 12 5 10,33 8 2 7,33 7 0 7,00 2 2 1,33 3 4 1,67 13 4 11,67 45 17 39,33 255,837 5 12 87 414 13979

13 17 MENEKŞE ÖNCÜ 8A 12 6 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 5 7 2,67 12 8 9,33 51 27 42,01 255,747 7 13 88 416 13996

14 97 HİRA NUR ÇOBAN 8A 10 5 8,33 7 2 6,33 7 3 6,00 1 0 1,00 7 3 6,00 11 8 8,33 43 21 35,99 251,503 8 14 95 445 14488

15 297 ŞERZAN CÜDİ ÖREK 8A 12 7 9,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 3 3,00 3 6 1,00 13 6 11,00 49 25 40,67 251,027 9 15 97 448 14539

16 190 NURBANUR ATLI 8B 12 5 10,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 1 4 -0,33 12 6 10,00 49 20 42,33 246,790 2 16 103 470 15046

17 106 ZEYNEP ATABEY 8A 10 9 7,00 3 3 2,00 3 6 1,00 8 2 7,33 9 4 7,67 9 8 6,33 42 32 31,33 241,803 10 17 108 494 15663

18 370 HASAN ÇAKAR 8A 9 7 6,67 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 13 5 11,33 46 25 37,66 240,353 11 18 110 503 15841

19 42 GAMZE CANCAN 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 9 11 5,33 11 9 8,00 45 45 30,00 237,187 12 19 117 518 16235

20 334 GAZEL TASA 8C 4 9 1,00 7 0 7,00 7 2 6,33 5 2 4,33 2 2 1,33 16 2 15,33 41 17 35,32 232,293 6 20 127 549 16870

21 319 BİLAL ABİŞ 8C 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 6 1,00 7 13 2,67 10 8 7,33 42 45 26,99 218,983 7 21 138 619 18714

22 256 BERAT OĞURLU 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 3 2,00 2 12 -2,00 14 6 12,00 42 38 29,33 218,940 13 22 139 621 18720

23 44 HATİCE CAN 8A 13 7 10,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 10 10 6,67 40 40 26,67 217,367 14 23 144 635 18938

24 280 BÜŞRA MEYDAN 8B 8 9 5,00 5 4 3,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 3 2,00 11 5 9,33 39 29 29,33 213,717 3 24 150 663 19430

25 337 ROJİN BUCAĞA 8C 5 6 3,00 6 3 5,00 6 2 5,33 3 1 2,67 7 8 4,33 9 5 7,33 36 25 27,66 208,313 8 25 156 696 20234

26 134 ELİF GENCAY 8D 9 8 6,33 7 2 6,33 7 2 6,33 3 0 3,00 6 8 3,33 7 7 4,67 39 27 29,99 208,207 1 26 157 697 20254

27 219 KADİR CAN TOKTAY 8A 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 9 11 5,33 42 48 26,00 207,773 15 27 158 699 20306

28 278 SİNEM YAVUZCAN 8D 11 7 8,67 6 4 4,67 5 3 4,00 1 1 0,67 10 6 8,00 33 21 26,01 204,647 2 28 163 715 20797

29 133 CAN 8D 12 6 10,00 8 1 7,67 6 4 4,67 4 1 3,67 0 3 -1,00 8 7 5,67 38 22 30,68 204,543 3 29 164 716 20818

30 4 SAMED BOZKURT 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 12 8 9,33 7 13 2,67 38 52 20,67 196,413 16 30 172 770 22060

31 173 İREM GÜNEY 8D 10 6 8,00 9 1 8,67 7 2 6,33 2 1 1,67 7 7 4,67 35 17 29,34 195,917 4 31 174 781 22145

32 87 NAZLI ÜSTÜND* 8A 7 11 3,33 6 3 5,00 7 2 6,33 4 5 2,33 5 13 0,67 11 9 8,00 40 43 25,66 190,543 17 32 181 818 23001

33 50 HİRANUR GÜLZAR 8A 8 10 4,67 7 2 6,33 5 2 4,33 3 4 1,67 3 7 0,67 9 7 6,67 35 32 24,34 187,297 18 33 188 839 23515

34 100 HASAN ANİK 8B 9 7 6,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 3 3,00 0 4 -1,33 7 7 4,67 37 24 29,01 185,017 4 34 191 853 23918

35 215 EDANUR DEMİR 8C 6 13 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 2 0,33 14 6 12,00 31 41 17,33 184,900 9 35 192 854 23950

36 336 NURJİYAN EMİROĞLU 8C 6 7 3,67 5 1 4,67 7 2 6,33 0 1 -0,33 10 5 8,33 28 16 22,67 183,403 10 36 195 861 24211

37 243 TUBA ÜSTÜNAY 8C 7 8 4,33 5 2 4,33 2 6 0,00 3 4 1,67 3 0 3,00 8 8 5,33 28 28 18,66 182,563 11 37 196 868 24351

38 277 KADİR KIZILTAŞ 8D 10 5 8,33 9 1 8,67 5 3 4,00 1 1 0,67 5 9 2,00 30 19 23,67 176,523 5 38 207 912 25342

39 104 KÜBO CAN 8B 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 3 3,00 6 11 2,33 34 30 23,99 169,260 5 39 220 968 26512

40 208 EVİN ALTINTAŞ 8B 10 7 7,67 6 3 5,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 13 0,67 32 32 21,34 165,357 6 40 228 1005 27087

41 267 ENES TUTĞAÇ 8D 8 8 5,33 6 4 4,67 1 2 0,33 2 4 0,67 1 7 -1,33 9 9 6,00 27 34 15,67 161,773 6 41 240 1041 27669

42 155 ZEYNO CAN 8B 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 4 3,67 6 13 1,67 31 37 18,67 157,873 7 42 249 1075 28328

43 0 HİRANUR AŞKAN 8D 3 6 1,00 4 2 3,33 5 2 4,33 2 3 1,00 5 7 2,67 5 5 3,33 24 25 15,66 156,660 7 43 252 1093 28543

44 7 BÜŞRA ÇELİK 8C 7 5 5,33 6 2 5,33 2 7 -0,33 0 1 -0,33 1 2 0,33 6 9 3,00 22 26 13,33 153,863 12 44 262 1122 29015

45 55 MİRAN DURAN 8A 7 10 3,67 2 4 0,67 1 6 -1,00 2 0 2,00 9 10 5,67 21 30 11,01 153,747 19 45 263 1123 29029

46 109 GÜLÇİN FETTAHOĞLU 8D 6 7 3,67 5 1 4,67 1 6 -1,00 0 4 -1,33 3 1 2,67 4 5 2,33 19 24 11,01 152,720 8 46 265 1130 29229

47 552 YAĞMUR ALTINOK 8B 8 10 4,67 2 2 1,33 3 7 0,67 1 2 0,33 1 0 1,00 7 12 3,00 22 33 11,00 150,850 8 47 274 1149 29532
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024)69 387 1777 38561

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,89 6 3 5,20 6 4 4,34 5 3 3,98 6 6 3,81 10 7 8,23 43 29 33,45 232,310

Okul Ortalaması 9 9 5,90 6 3 4,41 5 4 3,34 4 3 2,58 4 6 2,27 9 8 6,01 36 34 24,51 194,180

KATILIMLAR

48 21 BERRAK GÜZELDAL 8B 8 9 5,00 5 4 3,67 4 4 2,67 4 2 3,33 5 11 1,33 26 30 16,00 150,563 9 48 275 1153 29572

49 229 HAVVANUR TUTĞAÇ 8C 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 8 12 4,00 28 43 13,67 147,110 13 49 282 1182 30114

50 286 ZEHRA ALMAZ 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 1 3,67 0 1 -0,33 8 12 4,00 24 42 10,01 141,460 20 50 286 1238 31030

51 320 AZİM AK 8D 4 6 2,00 6 2 5,33 6 4 4,67 6 11 2,33 22 23 14,33 140,503 9 51 287 1244 31184

52 93 UFUKCAN DEMİRKAPI 8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 14 0,33 6 14 1,33 27 62 6,33 138,517 21 52 293 1267 31513

53 251 RABİA ERÇERİ 8D 6 6 4,00 4 3 3,00 4 4 2,67 4 2 3,33 0 7 -2,33 4 5 2,33 22 27 13,00 134,607 10 53 301 1303 32100

54 206 MEMET BİNİCİ 8D 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 14 1,33 24 45 8,99 134,337 11 54 302 1304 32136

55 53 BERAT KARA 8D 8 10 4,67 2 1 1,67 5 5 3,33 1 1 0,67 2 2 1,33 2 11 -1,67 20 30 10,00 132,710 12 55 305 1318 32415

56 85 ESRA TUĞAT 8D 7 10 3,67 3 5 1,33 5 4 3,67 1 5 -0,67 4 9 1,00 4 12 0,00 24 45 9,00 132,000 13 56 306 1322 32542

57 91 ŞİRVAN NARİNCİ 8A 7 11 3,33 3 6 1,00 3 5 1,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 6 11 2,33 22 43 7,65 130,007 22 57 308 1340 32876

58 175 CİHAN YADİGAR 8C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 3 2,00 1 1 0,67 9 11 5,33 20 48 4,00 127,087 14 58 315 1372 33307

59 272 NAZLICAN AYDOĞMUŞ8C 5 7 2,67 0 6 -2,00 2 7 -0,33 1 0 1,00 2 2 1,33 10 22 2,67 123,110 15 59 324 1405 33887

60 127 ECRİN FAYDALI 8B 7 12 3,00 1 8 -1,67 3 5 1,33 1 8 -1,67 0 7 -2,33 7 10 3,67 19 50 2,33 115,780 10 60 333 1466 34881

61 0 M A * ĞU OD GKA* N 8D 6 11 2,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 2 6 0,00 4 15 -1,00 5 12 1,00 22 55 3,67 113,097 14 61 338 1487 35260

62 266 NAZDAR DEMİR 8D 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 6 0,00 3 13 -1,33 5 12 1,00 24 57 5,00 110,377 15 62 341 1514 35613

63 111 DEMHAT ALKAN 8C 2 9 -1,00 3 5 1,33 0 7 -2,33 3 4 1,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 17 45 2,01 109,657 16 63 345 1525 35691

64 22 BURAK GÜZELDAL  4 9 1,00 3 5 1,33 0 8 -2,67 2 6 0,00 4 12 0,00 4 10 0,67 17 50 0,33 106,497 1 64 349 1550 36046

65 10 MERT TAYFUR 8D 5 12 1,00 4 5 2,33 3 7 0,67 1 5 -0,67 2 7 -0,33 4 15 -1,00 19 51 2,00 100,997 16 65 355 1587 36562

66 0 ŞEREFHAN PULAT 8B 4 11 0,33 4 5 2,33 2 14 -2,67 10 30 -0,01 90,803 11 66 366 1670 37348

67 48 DEVRİM ATSAK 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 15 0,00 1 19 -5,33 25 65 3,35 82,400 12 67 376 1718 37784

68 329 YAKUP ALIR 8C 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,33 78,027 17 68 380 1729 37937

69 0  0 0 0,00
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024)69 387 1777 38561

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,89 6 3 5,20 6 4 4,34 5 3 3,98 6 6 3,81 10 7 8,23 43 29 33,45 232,310

Okul Ortalaması 9 9 5,90 6 3 4,41 5 4 3,34 4 3 2,58 4 6 2,27 9 8 6,01 36 34 24,51 194,180

SINIF:  

KATILIMLAR

1 22 BURAK GÜZELDAL  4 9 1,00 3 5 1,33 0 8 -2,67 2 6 0,00 4 12 0,00 4 10 0,67 17 50 0,33 106,497 1 64 349 1550 36046

2 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024)69 387 1777 38561

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,89 6 3 5,20 6 4 4,34 5 3 3,98 6 6 3,81 10 7 8,23 43 29 33,45 232,310

Okul Ortalaması 9 9 5,90 6 3 4,41 5 4 3,34 4 3 2,58 4 6 2,27 9 8 6,01 36 34 24,51 194,180

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 156 YUSUF KORKUTAN 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 17 2 16,33 17 3 16,00 73 16 67,66 406,130 1 1 5 52 2369

2 735 YUSUF ÇELİK 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 12 4 10,67 16 3 15,00 67 18 61,01 362,870 2 3 15 103 4708

3 40 EVREN OKAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 5 7 2,67 13 6 11,00 58 23 50,34 290,550 3 7 56 282 10284

4 11 ASELEN ATABEY 8A 13 5 11,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 4 6 2,00 15 3 14,00 53 22 45,66 282,223 4 8 65 310 11081

5 344 YUSUF ASLAN 8A 13 5 11,33 8 1 7,67 5 4 3,67 8 2 7,33 6 9 3,00 13 7 10,67 53 28 43,67 271,717 5 9 72 342 12159

6 75 ÖZGÜR KARATAŞ 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 3 8 0,33 12 7 9,67 50 29 40,34 258,897 6 11 82 405 13625

7 17 MENEKŞE ÖNCÜ 8A 12 6 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 5 7 2,67 12 8 9,33 51 27 42,01 255,747 7 13 88 416 13996

8 97 HİRA NUR ÇOBAN 8A 10 5 8,33 7 2 6,33 7 3 6,00 1 0 1,00 7 3 6,00 11 8 8,33 43 21 35,99 251,503 8 14 95 445 14488

9 297 ŞERZAN CÜDİ ÖREK 8A 12 7 9,67 10 0 10,00 7 3 6,00 4 3 3,00 3 6 1,00 13 6 11,00 49 25 40,67 251,027 9 15 97 448 14539

10 106 ZEYNEP ATABEY 8A 10 9 7,00 3 3 2,00 3 6 1,00 8 2 7,33 9 4 7,67 9 8 6,33 42 32 31,33 241,803 10 17 108 494 15663

11 370 HASAN ÇAKAR 8A 9 7 6,67 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 13 5 11,33 46 25 37,66 240,353 11 18 110 503 15841

12 42 GAMZE CANCAN 8A 11 9 8,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 9 11 5,33 11 9 8,00 45 45 30,00 237,187 12 19 117 518 16235

13 256 BERAT OĞURLU 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 3 2,00 2 12 -2,00 14 6 12,00 42 38 29,33 218,940 13 22 139 621 18720

14 44 HATİCE CAN 8A 13 7 10,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 10 10 6,67 40 40 26,67 217,367 14 23 144 635 18938

15 219 KADİR CAN TOKTAY 8A 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 9 11 5,33 42 48 26,00 207,773 15 27 158 699 20306

16 4 SAMED BOZKURT 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 12 8 9,33 7 13 2,67 38 52 20,67 196,413 16 30 172 770 22060

17 87 NAZLI ÜSTÜND* 8A 7 11 3,33 6 3 5,00 7 2 6,33 4 5 2,33 5 13 0,67 11 9 8,00 40 43 25,66 190,543 17 32 181 818 23001

18 50 HİRANUR GÜLZAR 8A 8 10 4,67 7 2 6,33 5 2 4,33 3 4 1,67 3 7 0,67 9 7 6,67 35 32 24,34 187,297 18 33 188 839 23515

19 55 MİRAN DURAN 8A 7 10 3,67 2 4 0,67 1 6 -1,00 2 0 2,00 9 10 5,67 21 30 11,01 153,747 19 45 263 1123 29029

20 286 ZEHRA ALMAZ 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 1 3,67 0 1 -0,33 8 12 4,00 24 42 10,01 141,460 20 50 286 1238 31030

21 93 UFUKCAN DEMİRKAPI 8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 14 0,33 6 14 1,33 27 62 6,33 138,517 21 52 293 1267 31513

22 91 ŞİRVAN NARİNCİ 8A 7 11 3,33 3 6 1,00 3 5 1,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 6 11 2,33 22 43 7,65 130,007 22 57 308 1340 32876

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024)69 387 1777 38561

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,89 6 3 5,20 6 4 4,34 5 3 3,98 6 6 3,81 10 7 8,23 43 29 33,45 232,310

Okul Ortalaması 9 9 5,90 6 3 4,41 5 4 3,34 4 3 2,58 4 6 2,27 9 8 6,01 36 34 24,51 194,180

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 263 ŞEVBİNDAR KIZILTAŞ 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 4 4,67 14 3 13,00 17 0 17,00 70 14 65,34 392,133 1 2 8 71 3083

2 190 NURBANUR ATLI 8B 12 5 10,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 1 4 -0,33 12 6 10,00 49 20 42,33 246,790 2 16 103 470 15046

3 280 BÜŞRA MEYDAN 8B 8 9 5,00 5 4 3,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 3 2,00 11 5 9,33 39 29 29,33 213,717 3 24 150 663 19430

4 100 HASAN ANİK 8B 9 7 6,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 3 3,00 0 4 -1,33 7 7 4,67 37 24 29,01 185,017 4 34 191 853 23918

5 104 KÜBO CAN 8B 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 3 3,00 6 11 2,33 34 30 23,99 169,260 5 39 220 968 26512

6 208 EVİN ALTINTAŞ 8B 10 7 7,67 6 3 5,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 13 0,67 32 32 21,34 165,357 6 40 228 1005 27087

7 155 ZEYNO CAN 8B 9 11 5,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 4 3,67 6 13 1,67 31 37 18,67 157,873 7 42 249 1075 28328

8 552 YAĞMUR ALTINOK 8B 8 10 4,67 2 2 1,33 3 7 0,67 1 2 0,33 1 0 1,00 7 12 3,00 22 33 11,00 150,850 8 47 274 1149 29532

9 21 BERRAK GÜZELDAL 8B 8 9 5,00 5 4 3,67 4 4 2,67 4 2 3,33 5 11 1,33 26 30 16,00 150,563 9 48 275 1153 29572

10 127 ECRİN FAYDALI 8B 7 12 3,00 1 8 -1,67 3 5 1,33 1 8 -1,67 0 7 -2,33 7 10 3,67 19 50 2,33 115,780 10 60 333 1466 34881

11 0 ŞEREFHAN PULAT 8B 4 11 0,33 4 5 2,33 2 14 -2,67 10 30 -0,01 90,803 11 66 366 1670 37348

12 48 DEVRİM ATSAK 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 15 0,00 1 19 -5,33 25 65 3,35 82,400 12 67 376 1718 37784

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024)69 387 1777 38561

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,89 6 3 5,20 6 4 4,34 5 3 3,98 6 6 3,81 10 7 8,23 43 29 33,45 232,310

Okul Ortalaması 9 9 5,90 6 3 4,41 5 4 3,34 4 3 2,58 4 6 2,27 9 8 6,01 36 34 24,51 194,180

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 118 CENNET AKKIR 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 10 1 9,67 13 6 11,00 59 21 52,01 322,827 1 4 30 175 7464

2 192 FIRAT KIZILTAŞ 8C 9 8 6,33 8 0 8,00 7 1 6,67 1 4 -0,33 9 2 8,33 16 2 15,33 50 17 44,33 297,463 2 5 50 257 9620

3 13 ESİLA ATAKLİ 8C 12 5 10,33 9 1 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 5 4 3,67 15 2 14,33 55 17 49,33 295,757 3 6 52 265 9782

4 29 ADEM AKDENİZ 8C 13 6 11,00 6 3 5,00 8 2 7,33 0 2 -0,67 5 5 3,33 14 6 12,00 46 24 37,99 264,123 4 10 79 385 12994

5 330 ZARA ERTOPÇU 8C 12 5 10,33 8 2 7,33 7 0 7,00 2 2 1,33 3 4 1,67 13 4 11,67 45 17 39,33 255,837 5 12 87 414 13979

6 334 GAZEL TASA 8C 4 9 1,00 7 0 7,00 7 2 6,33 5 2 4,33 2 2 1,33 16 2 15,33 41 17 35,32 232,293 6 20 127 549 16870

7 319 BİLAL ABİŞ 8C 12 8 9,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 6 1,00 7 13 2,67 10 8 7,33 42 45 26,99 218,983 7 21 138 619 18714

8 337 ROJİN BUCAĞA 8C 5 6 3,00 6 3 5,00 6 2 5,33 3 1 2,67 7 8 4,33 9 5 7,33 36 25 27,66 208,313 8 25 156 696 20234

9 215 EDANUR DEMİR 8C 6 13 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 2 0,33 14 6 12,00 31 41 17,33 184,900 9 35 192 854 23950

10 336 NURJİYAN EMİROĞLU 8C 6 7 3,67 5 1 4,67 7 2 6,33 0 1 -0,33 10 5 8,33 28 16 22,67 183,403 10 36 195 861 24211

11 243 TUBA ÜSTÜNAY 8C 7 8 4,33 5 2 4,33 2 6 0,00 3 4 1,67 3 0 3,00 8 8 5,33 28 28 18,66 182,563 11 37 196 868 24351

12 7 BÜŞRA ÇELİK 8C 7 5 5,33 6 2 5,33 2 7 -0,33 0 1 -0,33 1 2 0,33 6 9 3,00 22 26 13,33 153,863 12 44 262 1122 29015

13 229 HAVVANUR TUTĞAÇ 8C 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 0 1 -0,33 8 12 4,00 28 43 13,67 147,110 13 49 282 1182 30114

14 175 CİHAN YADİGAR 8C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 3 2,00 1 1 0,67 9 11 5,33 20 48 4,00 127,087 14 58 315 1372 33307

15 272 NAZLICAN AYDOĞMUŞ8C 5 7 2,67 0 6 -2,00 2 7 -0,33 1 0 1,00 2 2 1,33 10 22 2,67 123,110 15 59 324 1405 33887

16 111 DEMHAT ALKAN 8C 2 9 -1,00 3 5 1,33 0 7 -2,33 3 4 1,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 17 45 2,01 109,657 16 63 345 1525 35691

17 329 YAKUP ALIR 8C 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,33 78,027 17 68 380 1729 37937

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024)69 387 1777 38561

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 7 7,89 6 3 5,20 6 4 4,34 5 3 3,98 6 6 3,81 10 7 8,23 43 29 33,45 232,310

Okul Ortalaması 9 9 5,90 6 3 4,41 5 4 3,34 4 3 2,58 4 6 2,27 9 8 6,01 36 34 24,51 194,180

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 134 ELİF GENCAY 8D 9 8 6,33 7 2 6,33 7 2 6,33 3 0 3,00 6 8 3,33 7 7 4,67 39 27 29,99 208,207 1 26 157 697 20254

2 278 SİNEM YAVUZCAN 8D 11 7 8,67 6 4 4,67 5 3 4,00 1 1 0,67 10 6 8,00 33 21 26,01 204,647 2 28 163 715 20797

3 133 CAN 8D 12 6 10,00 8 1 7,67 6 4 4,67 4 1 3,67 0 3 -1,00 8 7 5,67 38 22 30,68 204,543 3 29 164 716 20818

4 173 İREM GÜNEY 8D 10 6 8,00 9 1 8,67 7 2 6,33 2 1 1,67 7 7 4,67 35 17 29,34 195,917 4 31 174 781 22145

5 277 KADİR KIZILTAŞ 8D 10 5 8,33 9 1 8,67 5 3 4,00 1 1 0,67 5 9 2,00 30 19 23,67 176,523 5 38 207 912 25342

6 267 ENES TUTĞAÇ 8D 8 8 5,33 6 4 4,67 1 2 0,33 2 4 0,67 1 7 -1,33 9 9 6,00 27 34 15,67 161,773 6 41 240 1041 27669

7 0 HİRANUR AŞKAN 8D 3 6 1,00 4 2 3,33 5 2 4,33 2 3 1,00 5 7 2,67 5 5 3,33 24 25 15,66 156,660 7 43 252 1093 28543

8 109 GÜLÇİN FETTAHOĞLU 8D 6 7 3,67 5 1 4,67 1 6 -1,00 0 4 -1,33 3 1 2,67 4 5 2,33 19 24 11,01 152,720 8 46 265 1130 29229

9 320 AZİM AK 8D 4 6 2,00 6 2 5,33 6 4 4,67 6 11 2,33 22 23 14,33 140,503 9 51 287 1244 31184

10 251 RABİA ERÇERİ 8D 6 6 4,00 4 3 3,00 4 4 2,67 4 2 3,33 0 7 -2,33 4 5 2,33 22 27 13,00 134,607 10 53 301 1303 32100

11 206 MEMET BİNİCİ 8D 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 6 14 1,33 24 45 8,99 134,337 11 54 302 1304 32136

12 53 BERAT KARA 8D 8 10 4,67 2 1 1,67 5 5 3,33 1 1 0,67 2 2 1,33 2 11 -1,67 20 30 10,00 132,710 12 55 305 1318 32415

13 85 ESRA TUĞAT 8D 7 10 3,67 3 5 1,33 5 4 3,67 1 5 -0,67 4 9 1,00 4 12 0,00 24 45 9,00 132,000 13 56 306 1322 32542

14 0 M A * ĞU OD GKA* N 8D 6 11 2,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 2 6 0,00 4 15 -1,00 5 12 1,00 22 55 3,67 113,097 14 61 338 1487 35260

15 266 NAZDAR DEMİR 8D 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 6 0,00 3 13 -1,33 5 12 1,00 24 57 5,00 110,377 15 62 341 1514 35613

16 10 MERT TAYFUR 8D 5 12 1,00 4 5 2,33 3 7 0,67 1 5 -0,67 2 7 -0,33 4 15 -1,00 19 51 2,00 100,997 16 65 355 1587 36562

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 69 387 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

İlçe Ortalaması 9,17 8,53 6,33 5,38 3,51 4,21 5,10 4,05 3,75 3,90 3,46 2,74 4,70 6,68 2,47 8,85 8,12 6,14 37,10 34,35 25,64 199,820

Okul Ortalaması 8,74 8,50 5,90 5,53 3,35 4,41 4,79 4,34 3,34 3,69 3,32 2,58 4,32 6,16 2,27 8,81 8,40 6,01 35,88 34,07 24,51 194,180

KATILIMLAR

1 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 8A 22 10,82 8,00 8,15 6,09 3,27 5,00 5,05 4,45 3,56 5,05 3,14 4,00 5,86 7,14 3,48 11,09 8,00 8,42 43,96 34,00 32,61 233,280

2 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 8C 17 7,59 8,65 4,71 5,12 3,59 3,92 4,41 4,59 2,88 3,25 3,19 2,19 3,81 4,25 2,40 10,24 6,88 7,94 34,42 31,15 24,04 199,140

3 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 8B 12 8,67 9,33 5,56 5,50 3,58 4,31 6,18 3,45 5,03 4,18 4,00 2,85 3,43 5,14 1,72 7,17 10,08 3,81 35,13 35,58 23,28 176,710

4 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 8D 16 7,44 8,38 4,65 5,38 2,94 4,40 4,19 4,31 2,75 1,93 3,07 0,91 2,73 7,18 0,33 5,69 9,19 2,62 27,36 35,07 15,66 153,730

5 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu  2 4,00 9,00 1,00 3,00 5,00 1,33 0,00 8,00 -2,67 2,00 6,00 0,00 4,00 12,00 0,00 4,00 10,00 0,67 17,00 50,00 0,33 106,500
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 69 387 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

İlçe Ortalaması 9,17 8,53 6,33 5,38 3,51 4,21 5,10 4,05 3,75 3,90 3,46 2,74 4,70 6,68 2,47 8,85 8,12 6,14 37,10 34,35 25,64 199,820

Okul Ortalaması 8,74 8,50 5,90 5,53 3,35 4,41 4,79 4,34 3,34 3,69 3,32 2,58 4,32 6,16 2,27 8,81 8,40 6,01 35,88 34,07 24,51 194,180

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

1
VAN / ERCİŞ
Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu

 2 17,00 3,00 16,00 8,50 1,50 8,00 7,00 3,00 6,00 7,00 1,50 6,50 9,50 2,50 8,66 14,50 5,00 12,84 63,50 16,50 58,00 347,290

2
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

8A 31 14,45 5,16 12,73 7,71 2,10 7,01 6,81 2,90 5,84 7,03 2,32 6,26 11,00 5,19 9,27 15,61 3,94 14,30 62,61 21,61 55,41 340,610

3 VAN / ERCİŞ
Ziya Gökalp Ortaokulu 8A 1 15,00 5,00 13,33 9,00 1,00 8,67 6,00 4,00 4,67 8,00 2,00 7,33 8,00 3,00 7,00 16,00 4,00 14,67 62,00 19,00 55,67 334,000

4
VAN / ERCİŞ
Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu

8A 17 14,29 5,41 12,49 8,18 1,82 7,57 7,71 2,18 6,98 7,24 2,65 6,35 9,94 5,59 8,08 14,29 5,18 12,57 61,65 22,83 54,04 324,990

5
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

8C 19 13,74 6,11 11,70 7,17 2,72 6,26 6,56 3,17 5,50 6,89 2,78 5,96 10,58 5,32 8,81 14,74 4,32 13,30 59,68 24,42 51,53 322,500

6
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

8A 21 12,43 5,95 10,44 7,43 1,90 6,79 6,29 3,10 5,25 4,76 2,19 4,03 11,38 3,62 10,17 11,71 3,90 10,41 54,00 20,66 47,09 307,230

7 VAN / ERCİŞ
Ziya Gökalp Ortaokulu 8C 18 12,67 6,94 10,35 7,22 2,44 6,41 6,56 3,44 5,41 7,72 2,22 6,98 8,65 4,47 7,16 14,33 5,39 12,54 57,15 24,90 48,85 302,030

8 VAN / GEVAŞ
Atatürk Ortaokulu 8C 26 14,54 5,19 12,81 7,88 2,00 7,21 6,88 2,96 5,90 6,73 2,19 6,00 6,63 4,96 4,97 13,19 5,73 11,28 55,85 23,03 48,17 292,640

9
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

8B 31 12,45 5,94 10,47 7,35 2,29 6,59 6,16 2,97 5,17 5,23 2,93 4,26 7,58 4,97 5,92 13,81 4,48 12,31 52,58 23,58 44,72 289,700

10
VAN / GÜRPINAR
Gürpınar Borsa İstanbul
Kız Yatılı Bölge

8B 21 12,90 5,76 10,98 8,33 1,43 7,86 6,33 3,33 5,22 6,26 1,74 5,68 5,50 3,30 4,40 14,00 4,52 12,49 53,32 20,08 46,63 286,380

11
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

8D 26 11,15 6,85 8,87 6,73 2,50 5,90 6,15 3,23 5,08 5,39 2,74 4,48 8,08 4,44 6,60 13,04 4,96 11,38 50,54 24,72 42,31 277,540

12
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

8B 20 12,00 7,10 9,63 6,10 3,50 4,93 6,85 3,05 5,83 4,79 3,63 3,58 7,95 6,60 5,75 13,20 5,05 11,52 50,89 28,93 41,24 276,510

13
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

8B 18 11,39 6,78 9,13 7,44 2,22 6,70 6,17 3,44 5,02 5,67 3,11 4,63 8,29 5,65 6,41 11,72 5,39 9,93 50,68 26,59 41,82 271,510



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

14
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

8C 31 11,71 6,61 9,51 6,84 2,52 6,00 6,00 3,58 4,81 6,24 2,62 5,37 8,00 5,24 6,25 12,07 5,80 10,13 50,86 26,37 42,07 270,560

15 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 8D 14 12,36 6,14 10,31 7,36 2,21 6,62 6,14 3,43 5,00 6,14 2,57 5,29 6,14 4,14 4,76 11,29 6,14 9,24 49,43 24,63 41,22 266,220

16 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 8A 22 12,14 6,68 9,91 7,36 2,14 6,65 7,00 2,59 6,14 6,32 2,09 5,62 4,50 6,00 2,50 13,23 5,23 11,48 50,55 24,73 42,30 264,630

17
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

8E 28 11,50 7,32 9,06 6,64 3,00 5,64 5,57 3,82 4,30 4,78 3,11 3,74 7,68 6,89 5,38 12,54 6,36 10,42 48,71 30,50 38,54 264,150

18
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

8D 19 11,05 6,42 8,91 7,42 1,89 6,79 6,16 2,74 5,25 4,05 3,42 2,91 7,53 4,53 6,02 11,11 5,37 9,32 47,32 24,37 39,20 263,630

19
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

8D 14 11,79 6,64 9,57 6,31 3,08 5,28 5,31 3,69 4,08 5,77 2,62 4,90 6,46 5,54 4,62 12,29 4,57 10,76 47,93 26,14 39,21 261,230

20
VAN / ERCİŞ
Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu

8B 13 13,31 6,15 11,26 6,77 3,08 5,74 5,46 3,92 4,15 5,25 2,08 4,56 5,85 4,46 4,36 11,00 7,00 8,67 47,64 26,69 38,74 259,770

21 VAN / BAŞKALE
Budak Ortaokulu 8A 8 13,25 5,88 11,29 8,00 2,00 7,34 6,38 3,50 5,21 4,75 2,13 4,04 2,38 4,50 0,88 12,00 6,38 9,88 46,76 24,39 38,64 248,070

22
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

8F 18 9,89 9,33 6,78 6,22 3,22 5,15 6,72 2,72 5,82 5,00 3,44 3,85 6,83 7,06 4,48 11,67 6,94 9,35 46,33 32,71 35,43 243,070

23 VAN / İPEKYOLU
Hüsrevpaşa Ortaokulu 8E 21 9,57 9,71 6,33 5,76 3,76 4,51 5,24 3,90 3,94 5,10 3,71 3,86 7,71 7,52 5,21 11,67 7,57 9,14 45,05 36,17 32,99 240,130

24 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 8B 20 11,55 7,65 9,00 5,95 3,70 4,72 6,10 3,60 4,90 5,42 2,26 4,67 5,10 6,40 2,96 10,75 7,90 8,12 44,87 31,51 34,37 236,160

25
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

8Ç 1 9,00 7,00 6,67 4,00 5,00 2,33 7,00 2,00 6,33 2,00 5,00 0,33 9,00 4,00 7,67 9,00 8,00 6,33 40,00 31,00 29,66 234,900

26 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 8A 22 10,82 8,00 8,15 6,09 3,27 5,00 5,05 4,45 3,56 5,05 3,14 4,00 5,86 7,14 3,48 11,09 8,00 8,42 43,96 34,00 32,61 233,280



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8C (14) 8D (15) 8A (16) 8E (17) 8D (18) 8D (19) 8B (20) 8A (21) 8F (22) 8E (23) 8B (24) 8Ç (25) 8A (26)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

27 VAN / BAŞKALE
Cumhuriyet Ortaokulu 8D 19 11,37 6,89 9,07 6,89 2,63 6,02 6,68 2,79 5,75 3,84 3,11 2,81 4,11 5,05 2,42 10,05 7,00 7,72 42,94 27,47 33,79 231,010

28 VAN / GEVAŞ
Melikşah Ortaokulu 8A 7 10,29 8,29 7,52 7,57 2,43 6,76 6,86 3,00 5,86 5,57 3,14 4,52 4,14 4,57 2,62 9,71 7,71 7,14 44,14 29,14 34,42 226,540

29 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 8C 24 9,79 7,96 7,14 5,67 3,75 4,42 5,54 4,08 4,18 4,48 4,35 3,03 6,05 6,91 3,74 10,75 7,13 8,37 42,28 34,18 30,88 226,350

30 VAN / İPEKYOLU
Hüsrevpaşa Ortaokulu 8C 19 10,58 7,95 7,93 6,32 2,95 5,33 4,79 4,32 3,35 5,24 3,18 4,18 4,69 6,13 2,65 10,79 6,89 8,49 42,41 31,42 31,93 225,040

31 VAN / İPEKYOLU
Hüsrevpaşa Ortaokulu 8F 27 10,44 7,67 7,89 5,48 3,70 4,25 5,30 4,07 3,94 4,76 4,00 3,43 4,65 5,39 2,85 11,11 7,41 8,64 41,74 32,24 31,00 224,870

32 VAN / GEVAŞ
HASBEY ORTAOKULU 8A 12 8,25 8,42 5,44 6,25 3,33 5,14 6,00 3,67 4,78 6,27 3,55 5,09 3,00 4,75 1,42 12,58 5,17 10,86 42,35 28,89 32,73 224,650

33 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 8A 18 10,17 6,72 7,93 6,11 2,78 5,19 5,78 3,44 4,63 4,76 2,41 3,96 4,38 5,06 2,69 9,44 5,83 7,50 40,64 26,24 31,90 222,440

34 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 8C 11 10,18 7,45 7,70 6,55 2,91 5,58 5,45 4,27 4,03 6,56 3,22 5,48 4,30 4,80 2,70 9,18 6,09 7,15 42,22 28,74 32,64 221,040

35
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

8B 25 9,80 7,96 7,15 6,36 2,60 5,49 5,72 3,84 4,44 4,05 3,50 2,88 5,17 6,57 2,99 10,40 7,84 7,79 41,50 32,31 30,74 220,180

36
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

8C 17 10,71 7,88 8,08 6,59 3,18 5,53 5,35 4,12 3,98 5,12 3,24 4,04 4,94 7,63 2,40 10,06 8,13 7,35 42,77 34,18 31,38 219,220

37
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

8A 16 9,67 7,67 7,11 5,69 3,62 4,49 5,79 3,64 4,57 4,07 2,71 3,17 5,29 6,57 3,10 9,93 7,07 7,58 40,44 31,28 30,02 217,480

38 VAN / İPEKYOLU
Hüsrevpaşa Ortaokulu 8B 19 10,42 8,16 7,70 6,00 3,67 4,78 4,56 5,22 2,82 5,06 3,88 3,77 5,17 7,67 2,61 10,28 8,78 7,35 41,49 37,38 29,03 213,150

39 VAN / GEVAŞ
Atatürk Ortaokulu  1 11,00 8,00 8,33 7,00 3,00 6,00 6,00 4,00 4,67 4,00 3,00 3,00 2,00 8,00 -0,67 11,00 7,00 8,67 41,00 33,00 30,00 210,830



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8D (27) 8A (28) 8C (29) 8C (30) 8F (31) 8A (32) 8A (33) 8C (34) 8B (35) 8C (36) 8A (37) 8B (38)   (39)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

40 VAN / İPEKYOLU
Hüsrevpaşa Ortaokulu 8D 24 8,67 9,33 5,55 5,50 3,92 4,19 4,08 5,13 2,38 5,79 3,46 4,64 4,50 6,88 2,21 10,79 7,17 8,40 39,33 35,89 27,37 210,780

41
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

8E 16 8,75 7,63 6,21 6,13 3,00 5,12 5,00 3,63 3,79 3,58 3,25 2,50 4,88 7,44 2,40 9,69 5,94 7,71 38,03 30,89 27,73 209,580

42 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 8B 11 9,18 7,18 6,79 6,91 1,82 6,30 3,91 4,82 2,30 4,45 2,55 3,61 3,56 2,11 2,85 8,82 6,45 6,67 36,83 24,93 28,52 209,490

43 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 8A 23 9,35 9,26 6,26 7,13 2,52 6,29 5,48 3,70 4,25 5,85 2,55 5,00 4,50 6,36 2,38 9,13 9,22 6,06 41,44 33,61 30,24 207,920

44 VAN / ERCİŞ
Lütfü Güvenir Ortaokulu 8B 10 9,90 8,10 7,20 6,50 3,30 5,40 5,30 4,70 3,73 3,11 3,89 1,81 4,30 4,80 2,70 9,00 8,90 6,03 38,11 33,69 26,87 207,010

45 VAN / İPEKYOLU
Hüsrevpaşa Ortaokulu 8A 21 9,48 9,14 6,43 5,60 4,05 4,25 5,05 4,19 3,65 4,15 4,35 2,70 6,41 7,18 4,02 8,71 8,05 6,03 39,40 36,96 27,08 206,230

46
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

8B 9 10,78 7,56 8,26 5,33 3,67 4,11 5,44 3,78 4,18 4,67 4,22 3,26 3,25 8,75 0,33 9,44 7,67 6,89 38,91 35,65 27,03 203,170

47
VAN / GEVAŞ
Güzelkonak Yatılı Bölge
Ortaokulu

 1 13,00 2,00 12,33 4,00 6,00 2,00 7,00 3,00 6,00 2,00 2,00 1,33 6,00 8,00 3,33 32,00 21,00 24,99 202,730

48 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 8E 12 10,42 8,08 7,72 5,83 3,58 4,64 5,75 4,00 4,42 4,27 4,09 2,91 2,73 6,18 0,67 9,58 8,25 6,83 38,58 34,18 27,19 202,330

49 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 8C 17 7,59 8,65 4,71 5,12 3,59 3,92 4,41 4,59 2,88 3,25 3,19 2,19 3,81 4,25 2,40 10,24 6,88 7,94 34,42 31,15 24,04 199,140

50
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

8A 17 9,88 7,29 7,45 6,59 2,82 5,65 5,53 3,65 4,31 4,31 2,44 3,50 2,87 6,60 0,67 8,12 8,00 5,45 37,30 30,80 27,03 196,050

51
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

8C 20 8,80 10,55 5,28 4,85 4,40 3,38 4,95 4,60 3,42 2,61 4,50 1,11 5,33 7,67 2,78 9,25 9,30 6,15 35,79 41,02 22,12 191,270

52 VAN / GEVAŞ
Abalı Ortaokulu 8A 16 9,25 6,31 7,15 6,00 2,19 5,27 5,69 3,75 4,44 3,07 1,86 2,45 1,55 3,64 0,33 7,38 5,13 5,67 32,94 22,88 25,31 190,460



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

53 VAN / BAŞKALE
FATİH ORTAOKULU 8B 5 9,00 7,60 6,47 7,40 2,00 6,73 4,20 5,00 2,53 2,00 1,20 1,60 4,75 8,50 1,92 6,40 5,40 4,60 33,75 29,70 23,85 187,910

54 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 8İ 10 8,90 8,90 5,93 5,10 3,00 4,10 4,80 3,90 3,50 3,75 3,50 2,58 3,25 4,63 1,71 8,00 7,20 5,60 33,80 31,13 23,42 187,660

55
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

8 1 9,00 8,00 6,33 3,00 1,00 2,67 6,00 2,00 5,33 6,00 3,00 5,00 1,00 0,00 1,00 7,00 8,00 4,33 32,00 22,00 24,66 186,920

56
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

8E 19 10,47 8,26 7,72 5,42 3,95 4,11 4,58 4,79 2,98 3,32 2,53 2,47 2,11 3,33 1,00 7,74 10,47 4,25 33,64 33,33 22,53 186,210

57
VAN / BAHÇESARAY
Bahçesaray Yatılı Bölge
Ortaokulu

8A 18 8,72 7,89 6,09 6,11 3,61 4,91 4,33 4,78 2,74 3,61 3,44 2,46 2,17 2,83 1,22 7,61 7,28 5,18 32,55 29,83 22,60 186,180

58 VAN / GEVAŞ
75. Yıl Ortaokulu 8A 16 8,38 8,00 5,71 5,44 3,13 4,40 4,88 4,06 3,52 5,20 3,13 4,16 2,88 5,81 0,94 7,94 8,13 5,23 34,72 32,26 23,96 186,090

59
VAN / GEVAŞ
Güzelkonak Yatılı Bölge
Ortaokulu

8A 19 7,47 7,37 5,02 5,11 2,95 4,12 5,37 3,11 4,33 3,32 3,37 2,19 2,95 3,84 1,67 7,53 6,42 5,39 31,75 27,06 22,72 185,590

60 VAN / GEVAŞ
Osmangazi Ortaokulu 8A 15 7,60 7,67 5,04 5,67 3,60 4,47 5,60 3,40 4,47 6,87 1,80 6,27 1,93 2,93 0,96 6,87 8,40 4,07 34,54 27,80 25,28 183,160

61
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

8 1 8,00 11,00 4,33 1,00 9,00 -2,00 6,00 4,00 4,67 1,00 3,00 0,00 7,00 1,00 6,67 6,00 12,00 2,00 29,00 40,00 15,67 181,010

62
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

8G 13 8,23 8,38 5,44 5,46 3,69 4,23 4,54 4,69 2,98 3,00 4,08 1,64 3,00 6,92 0,69 8,31 8,08 5,61 32,54 35,84 20,59 178,980

63 VAN / GEVAŞ
Atatürk Ortaokulu 8B 20 7,95 9,15 4,90 5,90 3,20 4,83 4,20 4,75 2,62 3,40 3,85 2,12 2,28 4,72 0,70 8,70 9,25 5,62 32,43 34,92 20,79 177,690

64 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 8B 12 8,67 9,33 5,56 5,50 3,58 4,31 6,18 3,45 5,03 4,18 4,00 2,85 3,43 5,14 1,72 7,17 10,08 3,81 35,13 35,58 23,28 176,710

65
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

8D 18 8,94 9,89 5,65 5,06 4,17 3,67 3,89 5,44 2,07 3,76 3,71 2,53 3,69 8,15 0,97 8,28 9,56 5,09 33,62 40,92 19,98 176,510



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8B (53) 8İ (54) 8 (55) 8E (56) 8A (57) 8A (58) 8A (59) 8A (60) 8 (61) 8G (62) 8B (63) 8B (64) 8D (65)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

66
VAN / GEVAŞ
Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu

8A 23 7,65 8,13 4,94 4,65 3,30 3,55 4,00 4,35 2,55 3,47 4,24 2,06 2,10 4,55 0,58 8,74 8,00 6,07 30,61 32,57 19,75 175,940

67 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 8D 17 8,94 8,94 5,96 5,59 3,35 4,47 4,38 4,56 2,85 4,00 4,38 2,54 2,58 6,92 0,28 8,25 8,81 5,31 33,74 36,96 21,41 175,730

68 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 8E 1 10,00 10,00 6,67 6,00 4,00 4,67 5,00 5,00 3,33 1,00 1,00 0,67 8,00 10,00 4,67 30,00 30,00 20,01 174,830

69
VAN / BAHÇESARAY
Hakkıbey Borsa İstanbul
Erkek Yatılı Bölge

8A 17 9,41 9,24 6,33 5,59 3,41 4,45 5,00 4,76 3,41 2,59 1,82 1,98 2,76 6,59 0,57 6,65 9,12 3,61 32,00 34,94 20,35 173,520

70 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 8B 20 8,60 9,15 5,55 5,15 3,85 3,87 4,30 4,80 2,70 3,88 3,35 2,77 1,94 5,94 -0,04 7,95 8,45 5,13 31,82 35,54 19,98 172,730

71 VAN / GEVAŞ
Dereağzı Ortaokulu 8A 15 8,60 6,67 6,38 4,53 3,40 3,40 3,73 4,47 2,24 3,42 1,17 3,03 2,64 6,09 0,61 5,93 6,33 3,82 28,85 28,13 19,48 171,190

72 VAN / GEVAŞ
Dereağzı Ortaokulu 8 1 8,00 1,00 7,67 1,00 6,00 -1,00 3,00 7,00 0,67 2,00 0,00 2,00 5,00 3,00 4,00 2,00 5,00 0,33 21,00 22,00 13,67 169,980

73
VAN / GEVAŞ
Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu

 1 6,00 7,00 3,67 5,00 3,00 4,00 6,00 4,00 4,67 1,00 4,00 -0,33 0,00 1,00 -0,33 9,00 6,00 7,00 27,00 25,00 18,68 169,690

74
VAN / GEVAŞ
Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu

8 1 8,00 11,00 4,33 6,00 3,00 5,00 4,00 6,00 2,00 3,00 5,00 1,33 1,00 4,00 -0,33 9,00 9,00 6,00 31,00 38,00 18,33 168,230

75 VAN / ERCİŞ
Lütfü Güvenir Ortaokulu 8A 12 8,00 9,17 4,94 4,50 4,08 3,14 4,58 4,75 3,00 3,55 3,45 2,39 2,10 5,20 0,37 7,67 9,00 4,67 30,40 35,65 18,51 168,190

76 VAN / BAŞKALE
FATİH ORTAOKULU 8C 8 8,25 8,75 5,33 6,50 3,25 5,42 5,63 3,88 4,34 1,71 2,71 0,81 1,71 4,00 0,38 6,88 9,63 3,67 30,68 32,22 19,95 167,910

77 VAN / ERCİŞ
Karlıyayla Ortaokulu 8B 11 8,55 8,91 5,58 5,73 3,82 4,45 4,27 4,73 2,70 3,70 3,50 2,53 3,09 7,55 0,57 6,18 8,64 3,30 31,52 37,15 19,13 167,560

78 VAN / GEVAŞ
Aydınocak Ortaokulu 8A 12 7,08 8,42 4,28 4,83 3,42 3,69 3,67 4,00 2,33 2,70 2,80 1,77 1,60 3,00 0,60 7,25 6,42 5,11 27,13 28,06 17,78 166,970



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

79 VAN / GEVAŞ
Balaban Ortaokulu 8A 20 6,90 7,30 4,47 5,25 3,55 4,07 5,15 3,95 3,83 3,80 2,40 3,00 1,32 4,21 -0,09 6,80 7,65 4,25 29,22 29,06 19,53 165,710

80 VAN / GEVAŞ
Atatürk Ortaokulu 8A 20 6,40 8,65 3,52 4,65 3,40 3,52 4,25 3,50 3,08 2,50 2,75 1,58 2,95 4,79 1,35 6,70 6,85 4,42 27,45 29,94 17,47 165,630

81 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 8G 1 8,00 8,00 5,33 5,00 5,00 3,33 5,00 5,00 3,33 3,00 6,00 1,00 2,00 6,00 0,00 8,00 11,00 4,33 31,00 41,00 17,32 164,620

82
VAN / GEVAŞ
Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu

8B 24 7,54 8,71 4,64 4,17 4,79 2,57 4,08 5,33 2,30 2,48 3,78 1,22 2,05 5,41 0,24 7,67 9,54 4,49 27,99 37,56 15,46 160,710

83
VAN / GEVAŞ
Atatürk İmam Hatip
Ortaokulu

8C 11 5,82 4,82 4,21 2,90 1,80 2,30 4,18 2,55 3,33 1,64 1,55 1,12 1,27 2,00 0,61 5,45 4,64 3,91 21,26 17,36 15,48 158,660

84 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 8* 1 7,00 2,00 6,33 7,00 1,00 6,67 0,00 1,00 -0,33 3,00 2,00 2,33 1,00 7,00 -1,33 5,00 5,00 3,33 23,00 18,00 17,00 157,820

85 VAN / BAŞKALE
Eşmepınar Ortaokulu 8A 15 8,80 9,00 5,80 4,20 4,33 2,76 4,53 4,27 3,11 2,25 2,25 1,50 0,67 3,33 -0,44 4,60 5,07 2,91 25,05 28,25 15,64 156,810

86 VAN / BAŞKALE
Azıklı Ortaokulu 8A 15 8,80 9,00 5,80 4,20 4,33 2,76 4,53 4,27 3,11 2,25 2,25 1,50 0,67 3,33 -0,44 4,60 5,07 2,91 25,05 28,25 15,64 156,810

87 VAN / BAŞKALE
Cumhuriyet Ortaokulu 8A 6 6,17 12,50 2,00 4,00 5,50 2,16 4,17 5,67 2,28 1,75 3,00 0,75 5,83 9,00 2,83 7,17 11,50 3,33 29,09 47,17 13,35 156,090

88
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

8C 11 8,36 9,91 5,06 4,45 4,82 2,85 4,64 4,82 3,03 4,30 3,80 3,03 3,00 7,80 0,40 5,73 11,64 1,85 30,48 42,79 16,22 154,070

89 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 8D 16 7,44 8,38 4,65 5,38 2,94 4,40 4,19 4,31 2,75 1,93 3,07 0,91 2,73 7,18 0,33 5,69 9,19 2,62 27,36 35,07 15,66 153,730

90
VAN / GEVAŞ
Atatürk İmam Hatip
Ortaokulu

8A 22 5,95 7,32 3,51 3,59 2,95 2,61 3,32 4,77 1,73 3,05 3,95 1,73 1,45 3,86 0,17 6,68 7,27 4,26 24,04 30,12 14,01 153,570

91
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

8A 15 7,67 9,93 4,36 4,93 3,73 3,69 4,47 4,53 2,96 4,92 3,92 3,61 2,77 7,62 0,23 5,87 11,33 2,09 30,63 41,06 16,94 153,010



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

92 VAN / BAŞKALE
FATİH ORTAOKULU 8A 5 7,00 7,20 4,60 3,80 3,00 2,80 5,20 3,00 4,20 2,20 2,80 1,27 1,20 3,80 -0,07 5,00 6,60 2,80 24,40 26,40 15,60 153,000

93 VAN / BAŞKALE
Cumhuriyet Ortaokulu 8B 7 6,71 11,43 2,90 6,29 3,14 5,24 4,00 5,57 2,14 2,00 3,86 0,71 3,43 7,43 0,95 6,00 8,71 3,09 28,43 40,14 15,03 152,630

94 VAN / ERCİŞ
Karlıyayla Ortaokulu 8A 11 6,18 9,27 3,09 4,82 3,91 3,51 4,73 4,36 3,27 4,67 3,11 3,63 2,55 6,45 0,40 5,91 9,64 2,70 28,86 36,74 16,60 151,270

95 VAN / BAŞKALE
Cumhuriyet Ortaokulu 8C 7 7,86 10,43 4,38 5,57 4,14 4,19 3,14 6,86 0,86 3,43 5,71 1,52 3,86 12,71 -0,38 7,14 10,86 3,52 31,00 50,71 14,09 151,260

96
VAN / GEVAŞ
Güzelkonak Yatılı Bölge
Ortaokulu

8B 4 5,50 7,75 2,92 4,50 2,75 3,58 2,75 4,50 1,25 2,00 3,33 0,89 2,33 2,67 1,45 6,00 7,75 3,42 23,08 28,75 13,51 150,760

97 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 8C 25 6,88 9,64 3,67 3,33 3,75 2,08 4,28 4,24 2,87 1,95 3,29 0,86 1,96 6,04 -0,06 6,60 9,16 3,55 25,00 36,12 12,97 147,750

98
VAN / BAHÇESARAY
Hakkıbey Borsa İstanbul
Erkek Yatılı Bölge

8B 14 6,71 8,93 3,74 4,86 4,00 3,52 4,50 4,64 2,95 2,00 3,14 0,95 2,17 6,92 -0,14 5,50 7,93 2,86 25,74 35,56 13,88 147,190

99 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 8D 22 7,68 9,36 4,56 3,50 5,25 1,75 3,62 5,43 1,81 2,11 5,16 0,39 3,24 8,00 0,57 6,09 10,95 2,44 26,24 44,15 11,52 146,450

100
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

 1 6,00 5,00 4,33 6,00 4,00 4,67 5,00 5,00 3,33 5,00 3,00 4,00 3,00 5,00 1,33 3,00 13,00 -1,33 28,00 35,00 16,33 145,420

101 VAN / GEVAŞ
Balaban Ortaokulu 8B 18 5,94 9,11 2,91 3,83 3,89 2,54 4,44 4,56 2,93 3,83 3,61 2,63 1,56 5,67 -0,33 6,00 8,67 3,11 25,60 35,51 13,79 144,810

102 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu  1 6,00 14,00 1,33 2,00 8,00 -0,67 1,00 9,00 -2,00 5,00 5,00 3,33 4,00 8,00 1,33 8,00 12,00 4,00 26,00 56,00 7,32 140,280

103 VAN / İPEKYOLU
Hüsrevpaşa Ortaokulu  3 6,67 9,67 3,45 3,33 4,33 1,89 4,33 3,67 3,11 3,00 1,67 2,45 1,67 5,67 -0,22 4,67 8,67 1,78 23,67 33,68 12,46 139,490

104
VAN / BAHÇESARAY
Hakkıbey Borsa İstanbul
Erkek Yatılı Bölge

8C 13 6,92 10,31 3,49 4,54 4,77 2,95 3,31 5,62 1,44 2,00 4,31 0,56 2,00 9,18 -1,06 6,42 9,17 3,36 25,19 43,36 10,74 137,740



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8A (92) 8B (93) 8A (94) 8C (95) 8B (96) 8C (97) 8B (98) 8D (99)   (100) 8B (101)   (102)   (103) 8C (104)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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8A (92) 8B (93) 8A (94) 8C (95) 8B (96) 8C (97) 8B (98) 8D (99)   (100) 8B (101)   (102)   (103) 8C (104)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

105
VAN / GEVAŞ
Atatürk İmam Hatip
Ortaokulu

8B 14 4,64 6,07 2,62 4,07 3,36 2,95 2,93 3,57 1,74 1,36 2,82 0,42 0,85 3,54 -0,33 5,36 6,86 3,07 19,21 26,22 10,47 137,140

106 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 8G 23 7,04 10,30 3,61 4,09 4,13 2,71 4,09 4,91 2,46 2,89 3,06 1,87 2,39 8,22 -0,35 5,09 10,27 1,67 25,59 40,89 11,97 137,020

107
VAN / BAHÇESARAY
Bahçesaray Yatılı Bölge
Ortaokulu

8B 19 5,05 8,05 2,37 4,05 4,89 2,42 4,05 5,11 2,35 2,11 3,21 1,04 0,89 3,83 -0,39 4,84 7,11 2,47 20,99 32,20 10,26 133,730

108 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 8F 10 5,40 8,60 2,53 4,50 2,70 3,60 3,00 5,10 1,30 1,89 2,56 1,04 1,20 4,60 -0,33 5,50 8,88 2,54 21,49 32,44 10,68 133,530

109 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 8E 20 5,80 10,85 2,18 3,45 4,90 1,82 3,20 5,45 1,38 2,47 5,12 0,77 3,06 9,00 0,06 5,89 10,05 2,54 23,87 45,37 8,75 131,690

110 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU  1 8,00 10,00 4,67 0,00 9,00 -3,00 1,00 7,00 -1,33 0,00 8,00 -2,67 4,00 9,00 1,00 6,00 12,00 2,00 19,00 55,00 0,67 127,650

111
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

8* 1 9,00 11,00 5,33 1,00 4,00 -0,33 3,00 4,00 1,67 1,00 4,00 -0,33 2,00 9,00 -1,00 4,00 9,00 1,00 20,00 41,00 6,34 127,060

112 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 8F 15 6,87 10,53 3,36 3,29 4,64 1,74 4,00 4,80 2,40 1,36 4,36 -0,10 1,58 7,17 -0,81 5,13 11,60 1,27 22,23 43,10 7,86 126,310

113 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 8 1 7,00 10,00 3,67 2,00 8,00 -0,67 1,00 8,00 -1,67 5,00 5,00 3,33 1,00 1,00 0,67 4,00 12,00 0,00 20,00 44,00 5,33 125,660

114 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 8Z 1 3,00 13,00 -1,33 4,00 6,00 2,00 2,00 8,00 -0,67 2,00 8,00 -0,67 2,00 7,00 -0,33 9,00 10,00 5,67 22,00 52,00 4,67 123,890

115 VAN / GEVAŞ
Atatürk Ortaokulu 8 1 6,00 9,00 3,00 6,00 2,00 5,33 3,00 5,00 1,33 2,00 3,00 1,00 1,00 5,00 -0,67 1,00 8,00 -1,67 19,00 32,00 8,32 115,120

116 VAN / BAŞKALE
Eşmepınar Ortaokulu  1 6,00 13,00 1,67 1,00 2,00 0,33 2,00 2,00 1,33 1,00 2,00 0,33 2,00 6,00 0,00 12,00 25,00 3,66 111,790

117 VAN / BAŞKALE
Azıklı Ortaokulu  1 6,00 13,00 1,67 1,00 2,00 0,33 2,00 2,00 1,33 1,00 2,00 0,33 2,00 6,00 0,00 12,00 25,00 3,66 111,790



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
8B (105) 8G (106) 8B (107) 8F (108) 8E (109)   (110) 8* (111) 8F (112) 8 (113) 8Z (114) 8 (115)   (116)   (117)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

118
VAN / GEVAŞ
Atatürk İmam Hatip
Ortaokulu

 C 1 3,00 6,00 1,00 0,00 7,00 -2,33 1,00 2,00 0,33 4,00 9,00 1,00 5,00 13,00 0,67 13,00 37,00 0,67 111,590

119 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu  2 4,00 9,00 1,00 3,00 5,00 1,33 0,00 8,00 -2,67 2,00 6,00 0,00 4,00 12,00 0,00 4,00 10,00 0,67 17,00 50,00 0,33 106,500

120 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 8L 1 6,00 9,00 3,00 3,00 4,00 1,67 3,00 2,00 2,33 1,00 6,00 -1,00 0,00 12,00 -4,00 6,00 11,00 2,33 19,00 44,00 4,33 106,440

121 VAN / ÖZALP
Atatürk Ortaokulu 8D 15 4,53 13,53 0,02 2,27 7,00 -0,07 2,60 6,73 0,35 1,73 5,80 -0,20 3,21 8,36 0,43 3,73 10,47 0,24 18,07 51,89 0,77 104,080

122 VAN / ÖZALP
Atatürk Ortaokulu 8B 13 3,69 15,54 -1,49 2,85 6,92 0,54 2,77 7,00 0,44 1,92 6,08 -0,10 3,33 5,83 1,39 4,50 12,67 0,28 19,06 54,04 1,06 103,860

123 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 8B 23 3,74 13,30 -0,70 2,35 6,83 0,07 2,35 6,96 0,03 2,15 5,45 0,33 2,50 5,50 0,67 4,00 12,57 -0,19 17,09 50,61 0,21 100,370

124 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 8D 25 3,40 12,40 -0,73 2,56 6,88 0,27 2,64 7,04 0,29 1,58 5,74 -0,33 2,09 5,64 0,21 3,84 10,52 0,33 16,11 48,22 0,04 99,780

125 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 8C 25 3,96 13,88 -0,67 1,92 7,20 -0,48 2,04 7,28 -0,39 1,32 5,16 -0,40 2,79 6,38 0,67 4,28 12,68 0,05 16,31 52,58 -1,22 98,720

126 VAN / ÖZALP
Atatürk Ortaokulu 8İ 9 4,11 15,56 -1,07 2,67 7,33 0,22 2,44 7,56 -0,07 1,25 5,25 -0,50 3,44 6,89 1,15 4,22 14,44 -0,59 18,13 57,03 -0,86 98,110

127 VAN / ÖZALP
Atatürk Ortaokulu 8C 20 4,50 14,95 -0,48 2,90 7,05 0,55 2,00 7,85 -0,62 1,95 6,74 -0,30 1,88 5,47 0,06 4,30 12,65 0,08 17,53 54,71 -0,71 97,620

128 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 8A 22 3,82 14,41 -0,99 2,50 6,73 0,26 1,82 7,95 -0,83 1,78 4,44 0,30 2,20 8,10 -0,50 4,91 12,05 0,89 17,03 53,68 -0,87 96,570

129
VAN / GEVAŞ
Atatürk İmam Hatip
Ortaokulu

8Ç 1 0,00 3,00 -1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,67 0,00 2,00 -0,67 1,00 2,00 0,33 0,00 3,00 -1,00 3,00 12,00 -1,00 92,410

130 VAN / ÖZALP
Atatürk Ortaokulu 8A 11 4,09 14,55 -0,76 2,55 6,55 0,36 2,18 7,18 -0,21 1,82 5,36 0,03 1,50 5,90 -0,47 3,20 12,60 -1,00 15,34 52,14 -2,05 88,580



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
 C (118)   (119) 8L (120) 8D (121) 8B (122) 8B (123) 8D (124) 8C (125) 8İ (126) 8C (127) 8A (128) 8Ç (129) 8A (130)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
 C (118)   (119) 8L (120) 8D (121) 8B (122) 8B (123) 8D (124) 8C (125) 8İ (126) 8C (127) 8A (128) 8Ç (129) 8A (130)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

131
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

 1 7,00 13,00 2,67 2,00 8,00 -0,67 1,00 9,00 -2,00 2,00 8,00 -0,67 4,00 16,00 -1,33 3,00 17,00 -2,67 19,00 71,00 -4,67 83,440

132 VAN / GEVAŞ
HASBEY ORTAOKULU  2 0,00 0,00 0,00

133
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

 1 0,00 0,00 0,00

134 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu  2 0,00 0,00 0,00

135
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

 5 0,00 0,00 0,00

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (131)   (132)   (133)   (134)   (135)



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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  (131)   (132)   (133)   (134)   (135)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

1 VAN / ERCİŞ
Ziya Gökalp Ortaokulu 19 12,79 6,84 10,51 7,32 2,37 6,53 6,53 3,47 5,37 7,74 2,21 7,00 8,61 4,39 7,15 14,42 5,32 12,65 57,41 24,60 49,21 303,710

2
VAN / ERCİŞ
Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu

32 14,06 5,56 12,21 7,63 2,31 6,85 6,75 2,94 5,77 6,45 2,35 5,67 8,25 4,94 6,60 12,97 5,91 11,00 56,11 24,01 48,10 299,890

3
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

148 12,26 6,33 10,15 7,07 2,48 6,24 6,14 3,30 5,04 5,77 2,74 4,86 8,47 5,35 6,68 13,38 5,14 11,67 53,09 25,34 44,64 288,410

4
VAN / GÜRPINAR
Gürpınar Borsa İstanbul
Kız Yatılı Bölge

21 12,90 5,76 10,98 8,33 1,43 7,86 6,33 3,33 5,22 6,26 1,74 5,68 5,50 3,30 4,40 14,00 4,52 12,49 53,32 20,08 46,63 286,380

5
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

70 11,68 6,84 9,40 6,61 2,83 5,67 5,97 3,45 4,82 5,62 2,85 4,67 7,74 5,69 5,84 12,10 5,38 10,31 49,72 27,04 40,71 268,350

6 VAN / BAŞKALE
Budak Ortaokulu 8 13,25 5,88 11,29 8,00 2,00 7,34 6,38 3,50 5,21 4,75 2,13 4,04 2,38 4,50 0,88 12,00 6,38 9,88 46,76 24,39 38,64 248,070

7
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

125 10,62 7,43 8,14 6,53 2,87 5,57 5,95 3,34 4,84 4,42 3,28 3,33 7,01 6,10 4,98 11,00 6,03 8,99 45,53 29,05 35,85 248,060

8 VAN / GEVAŞ
Melikşah Ortaokulu 7 10,29 8,29 7,52 7,57 2,43 6,76 6,86 3,00 5,86 5,57 3,14 4,52 4,14 4,57 2,62 9,71 7,71 7,14 44,14 29,14 34,42 226,540

9 VAN / GEVAŞ
HASBEY ORTAOKULU 12 8,25 8,42 5,44 6,25 3,33 5,14 6,00 3,67 4,78 6,27 3,55 5,09 3,00 4,75 1,42 12,58 5,17 10,86 42,35 28,89 32,73 224,650

10 VAN / İPEKYOLU
Hüsrevpaşa Ortaokulu 134 9,77 8,67 6,88 5,69 3,70 4,45 4,83 4,44 3,36 4,98 3,72 3,74 5,40 6,74 3,16 10,46 7,63 7,92 41,13 34,90 29,51 218,270

11 VAN / GEVAŞ
Atatürk Ortaokulu 68 10,03 7,47 7,54 6,28 2,79 5,35 5,25 3,69 4,02 4,40 2,87 3,44 4,11 4,89 2,48 9,75 7,15 7,37 39,82 28,86 30,20 217,660

12 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 80 9,77 7,22 7,36 6,22 2,72 5,31 5,04 4,08 3,68 4,75 2,86 3,80 4,01 4,55 2,50 9,13 6,79 6,87 38,92 28,22 29,52 211,710

13
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

105 9,57 8,80 6,64 5,63 3,60 4,43 4,99 4,43 3,51 3,58 3,34 2,47 3,99 6,31 1,89 8,85 9,01 5,85 36,61 35,49 24,79 195,590



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

14 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 89 9,07 8,91 6,10 5,82 3,47 4,66 4,90 4,33 3,45 4,49 3,73 3,24 3,95 6,61 1,74 9,07 8,49 6,24 37,30 35,54 25,43 195,130

15 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 69 8,74 8,50 5,90 5,53 3,35 4,41 4,79 4,34 3,34 3,69 3,32 2,58 4,32 6,16 2,27 8,81 8,40 6,01 35,88 34,07 24,51 194,180

16 VAN / BAŞKALE
Cumhuriyet Ortaokulu 39 9,10 9,21 6,03 6,10 3,44 4,96 5,18 4,46 3,69 3,19 3,73 1,95 4,21 7,46 1,72 8,36 8,69 5,46 36,14 36,99 23,81 191,100

17 VAN / GEVAŞ
Abalı Ortaokulu 16 9,25 6,31 7,15 6,00 2,19 5,27 5,69 3,75 4,44 3,07 1,86 2,45 1,55 3,64 0,33 7,38 5,13 5,67 32,94 22,88 25,31 190,460

18 VAN / GEVAŞ
75. Yıl Ortaokulu 16 8,38 8,00 5,71 5,44 3,13 4,40 4,88 4,06 3,52 5,20 3,13 4,16 2,88 5,81 0,94 7,94 8,13 5,23 34,72 32,26 23,96 186,090

19 VAN / ERCİŞ
Lütfü Güvenir Ortaokulu 22 8,86 8,68 5,97 5,41 3,73 4,17 4,91 4,73 3,33 3,35 3,65 2,13 3,20 5,00 1,53 8,27 8,95 5,29 34,00 34,74 22,42 185,840

20 VAN / GEVAŞ
Osmangazi Ortaokulu 15 7,60 7,67 5,04 5,67 3,60 4,47 5,60 3,40 4,47 6,87 1,80 6,27 1,93 2,93 0,96 6,87 8,40 4,07 34,54 27,80 25,28 183,160

21
VAN / GEVAŞ
Güzelkonak Yatılı Bölge
Ortaokulu

24 7,38 7,21 4,97 4,96 3,04 3,94 5,00 3,33 3,89 3,14 3,36 2,02 2,83 3,61 1,62 7,21 6,71 4,97 30,52 27,26 21,41 180,500

22 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 157 8,34 9,22 5,26 4,52 3,95 3,20 4,65 4,37 3,20 3,38 3,53 2,20 3,22 7,04 0,87 7,65 9,07 4,63 31,76 37,18 19,36 172,080

23 VAN / GEVAŞ
Dereağzı Ortaokulu 16 8,56 6,31 6,46 4,31 3,56 3,12 3,69 4,63 2,15 3,31 1,08 2,95 2,83 5,83 0,89 5,69 6,25 3,60 28,39 27,66 19,17 171,120

24 VAN / BAŞKALE
FATİH ORTAOKULU 18 8,11 8,00 5,44 6,00 2,83 5,06 5,11 3,94 3,80 1,94 2,29 1,18 2,31 5,06 0,62 6,22 7,61 3,68 29,69 29,73 19,78 169,320

25
VAN / GEVAŞ
Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu

49 7,57 8,45 4,76 4,45 4,02 3,11 4,08 4,86 2,46 2,86 4,00 1,52 2,00 4,89 0,37 8,22 8,73 5,31 29,18 34,95 17,53 168,190

26 VAN / GEVAŞ
Aydınocak Ortaokulu 12 7,08 8,42 4,28 4,83 3,42 3,69 3,67 4,00 2,33 2,70 2,80 1,77 1,60 3,00 0,60 7,25 6,42 5,11 27,13 28,06 17,78 166,970
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Sıra Okul Kat.
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
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İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180
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VAN TÜRKİYE GENELİ 8. Sınıf 4 Nolu Deneme (Madalyon)(2024) 1777 38561

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,35 7,39 7,89 6,18 2,95 5,20 5,58 3,72 4,34 4,98 2,98 3,98 5,65 5,50 3,81 10,42 6,55 8,23 43,16 29,09 33,45 232,310

İl Ortalaması 8,96 8,51 6,12 5,44 3,62 4,23 4,85 4,35 3,40 4,04 3,38 2,91 4,38 5,78 2,46 8,85 7,83 6,24 36,52 33,47 25,36 199,180

KATILIMLAR

27
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

36 8,64 9,42 5,50 4,81 4,17 3,42 4,67 4,56 3,15 4,58 4,09 3,21 3,00 8,22 0,26 6,64 10,67 3,08 32,34 41,13 18,62 163,940

28 VAN / ERCİŞ
Karlıyayla Ortaokulu 22 7,36 9,09 4,33 5,27 3,86 3,98 4,50 4,55 2,99 4,16 3,32 3,05 2,82 7,00 0,48 6,05 9,14 3,00 30,16 36,96 17,83 159,410

29
VAN / BAHÇESARAY
Bahçesaray Yatılı Bölge
Ortaokulu

37 6,84 7,97 4,18 5,05 4,27 3,63 4,19 4,95 2,54 2,84 3,32 1,73 1,53 3,33 0,42 6,19 7,19 3,79 26,64 31,03 16,29 159,250

30 VAN / GEVAŞ
Balaban Ortaokulu 38 6,45 8,16 3,73 4,58 3,71 3,34 4,82 4,24 3,40 3,82 2,97 2,82 1,43 4,92 -0,21 6,42 8,13 3,71 27,52 32,13 16,79 155,810

31
VAN / BAHÇESARAY
Hakkıbey Borsa İstanbul
Erkek Yatılı Bölge

44 7,82 9,45 4,67 5,05 4,00 3,71 4,34 4,98 2,68 2,23 2,98 1,24 2,38 7,40 -0,09 6,21 8,74 3,29 28,03 37,55 15,50 154,570

32 VAN / BAŞKALE
Eşmepınar Ortaokulu 16 8,63 9,25 5,54 4,00 4,19 2,61 4,38 4,13 3,00 2,15 2,23 1,41 0,67 3,33 -0,44 4,44 5,13 2,73 24,27 28,26 14,85 153,990

33 VAN / BAŞKALE
Azıklı Ortaokulu 16 8,63 9,25 5,54 4,00 4,19 2,60 4,38 4,13 3,00 2,15 2,23 1,41 0,67 3,33 -0,44 4,44 5,13 2,73 24,27 28,26 14,84 153,990

34
VAN / GEVAŞ
Atatürk İmam Hatip
Ortaokulu

49 5,37 6,29 3,27 3,46 2,88 2,50 3,31 3,80 2,04 2,20 3,02 1,20 1,29 3,42 0,15 5,86 6,59 3,66 21,49 26,00 12,82 147,910

35 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 96 3,77 13,44 -0,71 2,30 6,94 -0,01 2,21 7,29 -0,22 1,66 5,24 -0,08 2,43 6,39 0,30 4,26 11,94 0,28 16,63 51,24 -0,44 99,200

36 VAN / ÖZALP
Atatürk Ortaokulu 68 4,24 14,76 -0,69 2,66 6,97 0,34 2,37 7,29 -0,06 1,79 5,98 -0,21 2,63 6,47 0,47 4,03 12,39 -0,10 17,72 53,86 -0,25 98,840
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