
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)76 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 6 8 3,28 4 5 2,65 3 5 1,34 3 4 1,27 4 7 1,42 4 8 1,85 24 37 11,81 157,400

KATILIMLAR

1 543 NESRİN AKGÜN 6A 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 6 7,00 8 7 5,67 51 23 43,33 315,912 1 1 62 233 525

2 512 HARUN DÖNER 6A 12 2 11,33 6 4 4,67 5 3 4,00 6 0 6,00 7 5 5,33 8 6 6,00 44 20 37,33 295,250 2 2 75 290 677

3 590 ZEYNEP GÜNALP 6B 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 6 8 3,33 12 3 11,00 44 29 34,33 280,476 1 3 88 349 812

4 601 EMİR YILDIRIMÇK 6C 13 1 12,67 6 3 5,00 3 4 1,67 3 6 1,00 6 4 4,67 5 2 4,33 36 20 29,34 268,375 1 4 103 404 949

5 524 ESMA KOÇ 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 5 0,33 6 8 3,33 9 6 7,00 39 32 28,33 247,209 3 5 126 510 1222

6 210 NAZLI TAYANHAN 6A 10 2 9,33 4 3 3,00 2 6 0,00 4 0 4,00 5 2 4,33 6 5 4,33 31 18 24,99 244,342 4 6 131 535 1273

7 618 BÜŞRA ALTUNTAŞ 6C 12 2 11,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 2 3,33 6 4 4,67 2 4 0,67 35 21 28,00 243,054 2 7 135 547 1295

8 574 ARZU AKGÜN 6B 11 4 9,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 3 4,00 4 2 3,33 6 8 3,33 34 29 24,33 232,795 2 8 150 614 1475

9 596 ADEM AK 6C 7 7 4,67 5 3 4,00 6 2 5,33 4 2 3,33 1 4 -0,33 10 3 9,00 33 21 26,00 220,897 3 9 173 714 1706

10 623 EMİNE AKDOĞAN 6C 10 5 8,33 5 5 3,33 3 6 1,00 3 5 1,33 3 4 1,67 7 4 5,67 31 29 21,33 220,833 4 10 174 716 1708

11 585 İREMSU KEREMAN 6D 8 5 6,33 4 5 2,33 6 4 4,67 3 5 1,33 5 10 1,67 8 7 5,67 34 36 22,00 213,772 1 11 192 783 1853

12 684 AMED KARA 6D 6 5 4,33 6 4 4,67 7 2 6,33 1 0 1,00 4 4 2,67 7 6 5,00 31 21 24,00 212,745 2 12 195 790 1870

13 537 FİGEN DAĞ 6A 7 7 4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 3 2 2,33 7 3 6,00 5 8 2,33 30 31 19,66 212,628 5 13 196 792 1874

14 621 EDA KIZILTAŞ 6C 8 4 6,67 5 1 4,67 4 5 2,33 5 2 4,33 2 3 1,00 5 7 2,67 29 22 21,67 197,299 5 14 231 941 2193

15 517 MUSTAFA ALTINOK 6A 8 7 5,67 6 4 4,67 1 6 -1,00 5 4 3,67 5 6 3,00 25 27 16,01 196,733 6 15 234 949 2208

16 668 NEVRUZ YÇAKAR 6D 6 9 3,00 8 2 7,33 3 3 2,00 2 0 2,00 4 4 2,67 5 3 4,00 28 21 21,00 196,572 3 16 235 952 2214

17 613 UĞUR ÖZTÜRK 6C 9 5 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 5 0 5,00 4 6 2,00 29 17 23,33 194,689 6 17 240 974 2265

18 638 ELVAN ALTINTAŞ 6B 6 5 4,33 5 2 4,33 3 4 1,67 1 5 -0,67 3 5 1,33 7 3 6,00 25 24 16,99 193,313 3 18 250 996 2307

19 535 ESMA GÜNEY 6A 9 5 7,33 5 3 4,00 4 5 2,33 3 7 0,67 6 7 3,67 27 27 18,00 192,601 7 19 254 1002 2325

20 600 BERAT ÖZGÖR 6C 6 7 3,67 5 1 4,67 4 5 2,33 4 4 2,67 6 6 4,00 3 5 1,33 28 28 18,67 189,365 7 20 263 1040 2422

21 551 KÜBRA KARAHAN 6A 10 5 8,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 8 3,33 4 11 0,33 28 46 12,66 186,092 8 21 274 1086 2521

22 559 ERKAN GİRGİNER 6B 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 8 1,33 6 9 3,00 32 40 18,65 182,368 4 22 282 1130 2625

23 667 M YUSUF AKAY 6A 6 8 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 1 2 0,33 7 8 4,33 28 24 19,99 181,842 9 23 284 1136 2636

24 614 UMUT DİYAR SATILMIŞ6C 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 1 4 -0,33 8 4 6,67 26 34 14,67 181,610 8 24 285 1140 2648

25 51 MERYEM KARA 6A 5 9 2,00 5 5 3,33 4 5 2,33 3 1 2,67 6 5 4,33 4 7 1,67 27 32 16,33 180,897 10 25 288 1149 2668

26 567 ÖMER TUTĞAÇ 6B 5 5 3,33 6 2 5,33 2 5 0,33 3 2 2,33 6 5 4,33 3 8 0,33 25 27 15,98 179,195 5 26 296 1170 2718

27 669 NURZELAL ÖZBEY 6D 9 4 7,67 3 7 0,67 8 1 7,67 4 5 2,33 4 11 0,33 3 8 0,33 31 36 19,00 178,346 4 27 297 1183 2742

28 651 EDANUR ÇELİK 6D 5 7 2,67 7 3 6,00 3 5 1,33 5 6 3,00 4 4 2,67 24 25 15,67 177,804 5 28 299 1188 2753

29 591 PEPVİN CANÜNVER 6B 8 4 6,67 6 3 5,00 2 2 1,33 2 8 -0,67 4 3 3,00 22 20 15,33 172,542 6 29 309 1248 2911

30 639 ERŞAN BAĞATUR 6C 7 6 5,00 4 3 3,00 2 6 0,00 0 1 -0,33 3 12 -1,00 7 5 5,33 23 33 12,00 167,448 9 30 330 1315 3055

31 548 NAZLICAN GENCAY 6A 5 7 2,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 7 2,67 4 11 0,33 29 40 15,67 164,477 11 31 340 1359 3147

32 627 GİZEM OĞURLU 6C 8 5 6,33 7 2 6,33 3 6 1,00 0 1 -0,33 2 3 1,00 0 1 -0,33 20 18 14,00 162,029 10 32 352 1395 3218

33 652 ELİF NUR ÖNGENÇ 6D 4 11 0,33 6 4 4,67 2 6 0,00 3 5 1,33 5 7 2,67 5 7 2,67 25 40 11,67 157,854 6 33 362 1460 3362

34 582 ESRA AKGÜN 6C 6 8 3,33 4 4 2,67 5 4 3,67 2 3 1,00 3 8 0,33 4 5 2,33 24 32 13,33 157,406 11 34 367 1470 3381

35 620 EBRU KORKUSUZ 6C 5 6 3,00 6 3 5,00 2 4 0,67 3 2 2,33 2 3 1,00 3 5 1,33 21 23 13,33 156,208 12 35 371 1490 3428

36 595 ZEYNEP YAVUZDOĞAN6B 7 6 5,00 4 4 2,67 4 5 2,33 1 6 -1,00 4 7 1,67 3 9 0,00 23 37 10,67 154,207 7 36 376 1519 3484

37 500 ARDA UMUTLU 6B 5 10 1,67 3 3 2,00 1 6 -1,00 0 4 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 18 34 6,67 151,649 8 37 389 1574 3579

38 603 ERHAN FAYDALI 6C 4 5 2,33 3 4 1,67 4 3 3,00 3 5 1,33 4 5 2,33 3 9 0,00 21 31 10,66 148,336 13 38 400 1627 3707

39 547 YAĞMUR DURMİŞ 6A 8 7 5,67 2 6 0,00 4 1 3,67 0 2 -0,67 2 4 0,67 16 20 9,34 146,898 12 39 408 1650 3760

40 516 SAMET ALAGÖZ 6D 8 5 6,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 4 7 1,67 1 9 -2,00 19 33 8,00 144,228 7 40 419 1700 3868

41 128 HAVİN BAŞARAL 6D 5 9 2,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 4 0,67 3 8 0,33 5 7 2,67 22 39 9,01 144,171 8 41 420 1703 3874

42 0 ELA ASLAN 6A 5 8 2,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 5 9 2,00 4 10 0,67 21 38 8,34 144,052 13 42 421 1707 3880

43 636 YELDA SEÇEN 6C 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 23 52 5,65 144,042 14 43 422 1708 3882

44 681 YÜZARSİF GENÇER 6D 8 7 5,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 1 0 1,00 4 11 0,33 3 10 -0,33 22 42 8,01 142,613 9 44 427 1732 3947

45 588 MELEKECRİN GÜNEY 6B 4 8 1,33 6 3 5,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 7 4,67 22 38 9,34 135,131 9 45 462 1868 4232

46 0 BERŞAN ALT INOK 6A 5 6 3,00 2 3 1,00 0 4 -1,33 0 2 -0,67 2 4 0,67 3 4 1,67 12 23 4,34 134,158 14 46 467 1885 4270

47 52300 UMUT EROL 6A 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 21 54 3,00 133,313 15 47 469 1896 4298
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)76 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 6 8 3,28 4 5 2,65 3 5 1,34 3 4 1,27 4 7 1,42 4 8 1,85 24 37 11,81 157,400

KATILIMLAR

48 581 EDA KORKUSUZ 6C 3 9 0,00 3 5 1,33 1 7 -1,33 3 2 2,33 4 6 2,00 3 5 1,33 17 34 5,66 132,803 15 48 470 1904 4318

49 564 MUHAMMED FETTAOĞLU6B 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 23 52 5,67 132,090 10 49 474 1917 4357

50 576 BAHAR ATEŞ 6B 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 21 54 2,99 130,649 11 50 484 1951 4432

51 617 AYDA ÇELİK 6C 4 8 1,33 1 6 -1,00 4 3 3,00 2 2 1,33 2 6 0,00 4 6 2,00 17 31 6,66 130,577 16 51 485 1953 4437

52 0 AYŞE EBİNÇ 6B 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 24 51 7,00 127,472 12 52 495 2005 4571

53 676 SEVDE TUANA 6D 5 8 2,33 6 3 5,00 4 4 2,67 2 2 1,33 2 9 -1,00 3 9 0,00 22 35 10,33 127,284 10 53 497 2008 4577

54 619 NİSANUR ÖNCÜ 6D 5 6 3,00 4 3 3,00 3 3 2,00 0 5 -1,67 3 8 0,33 2 7 -0,33 17 32 6,33 126,164 11 54 499 2020 4608

55 0 SALİHHAMZA UMUS 6B 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 7 2,67 5 8 2,33 20 50 3,34 124,820 13 55 503 2044 4652

56 650 EDA ŞENER 6D 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 4 9 1,00 4 11 0,33 22 47 6,33 122,713 12 56 511 2077 4724

57 659 IRMAK OFLAZ 6D 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 22 53 4,34 118,391 13 57 524 2151 4899

58 555 BERAT CAMUŞCUOĞL 6B 3 10 -0,33 3 5 1,33 3 5 1,33 1 5 -0,67 4 8 1,33 3 8 0,33 17 41 3,32 115,586 14 58 527 2191 5006

59 506 ASMİN ERG* 6D 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 21 54 3,00 109,477 14 59 546 2291 5223

60 683 ZÜLEYHA ATABEY 6D 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 4 2,67 2 11 -1,67 4 11 0,33 21 50 4,33 109,359 15 60 547 2293 5229

61 675 SELMAN ZENGİN 6D 4 10 0,67 2 7 -0,33 1 6 -1,00 2 3 1,00 4 9 1,00 3 11 -0,67 16 46 0,67 107,648 16 61 553 2316 5281

62 607 MUAZ AKDOĞAN 6C 4 11 0,33 3 4 1,67 2 6 0,00 1 3 0,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 14 36 2,00 106,354 17 62 556 2327 5308

63 0 EMİRCAN ATEŞ 6B 4 11 0,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 56 0,33 106,168 15 63 557 2332 5323

64 72 ŞERVAN YILDIZ 6B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 21 54 3,00 104,452 16 64 562 2357 5388

65 571 UĞUR ÇELİK 6B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 56 0,33 102,940 17 65 566 2376 5429

66 0 AT P * A *   N *  5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 102,553 1 66 568 2382 5442

67 604 EYÜP NARİNCİ 6C 2 10 -1,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 4 7 1,67 3 10 -0,33 14 45 -0,99 101,149 18 67 574 2399 5477

68 525 BERAT ONAT 6D 5 8 2,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 1 6 -1,00 3 9 0,00 2 10 -1,33 14 46 -1,33 99,703 17 68 578 2411 5511

69 670 NURSEL ÇELİKTAŞ 6D 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 21 54 3,00 96,645 18 69 584 2449 5599

70 66500 HABİB SEÇİLMİŞ 6D 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 2 3,33 1 14 -3,67 17 39 4,00 94,891 19 70 588 2466 5642

71 671 RABİAYAREN GÜLNAR 6A 4 10 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 12 -2,00 14 44 -0,66 90,553 16 71 594 2506 5765

72 0 ECRİN EREKİN  2 11 -1,67 3 6 1,00 0 4 -1,33 3 7 0,67 1 6 -1,00 9 34 -2,33 87,266 2 72 601 2535 5842

73 635 SUDENAZ BAYAT 6C 2 8 -0,67 1 6 -1,00 0 1 -0,33 4 4 2,67 1 5 -0,67 0 6 -2,00 8 30 -2,00 80,102 19 73 616 2595 5976

74 594 ALTINTAŞ SUDENAZ 6B 1 14 -3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 16 59 -3,66 77,764 18 74 620 2603 6006

75 0 RÜKİ*E OĞURIU 6B 1 14 -3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 4 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 15 56 -3,66 64,284 19 75 634 2645 6108

76 579 DELİLA ESKİ 6B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 11 64 -10,33 54,979 20 76 637 2665 6160
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)76 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 6 8 3,28 4 5 2,65 3 5 1,34 3 4 1,27 4 7 1,42 4 8 1,85 24 37 11,81 157,400

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 AT P * A *   N *  5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 102,553 1 66 568 2382 5442

2 0 ECRİN EREKİN  2 11 -1,67 3 6 1,00 0 4 -1,33 3 7 0,67 1 6 -1,00 9 34 -2,33 87,266 2 72 601 2535 5842

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)76 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 6 8 3,28 4 5 2,65 3 5 1,34 3 4 1,27 4 7 1,42 4 8 1,85 24 37 11,81 157,400

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 543 NESRİN AKGÜN 6A 12 3 11,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 6 7,00 8 7 5,67 51 23 43,33 315,912 1 1 62 233 525

2 512 HARUN DÖNER 6A 12 2 11,33 6 4 4,67 5 3 4,00 6 0 6,00 7 5 5,33 8 6 6,00 44 20 37,33 295,250 2 2 75 290 677

3 524 ESMA KOÇ 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 5 0,33 6 8 3,33 9 6 7,00 39 32 28,33 247,209 3 5 126 510 1222

4 210 NAZLI TAYANHAN 6A 10 2 9,33 4 3 3,00 2 6 0,00 4 0 4,00 5 2 4,33 6 5 4,33 31 18 24,99 244,342 4 6 131 535 1273

5 537 FİGEN DAĞ 6A 7 7 4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 3 2 2,33 7 3 6,00 5 8 2,33 30 31 19,66 212,628 5 13 196 792 1874

6 517 MUSTAFA ALTINOK 6A 8 7 5,67 6 4 4,67 1 6 -1,00 5 4 3,67 5 6 3,00 25 27 16,01 196,733 6 15 234 949 2208

7 535 ESMA GÜNEY 6A 9 5 7,33 5 3 4,00 4 5 2,33 3 7 0,67 6 7 3,67 27 27 18,00 192,601 7 19 254 1002 2325

8 551 KÜBRA KARAHAN 6A 10 5 8,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 8 3,33 4 11 0,33 28 46 12,66 186,092 8 21 274 1086 2521

9 667 M YUSUF AKAY 6A 6 8 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 1 2 0,33 7 8 4,33 28 24 19,99 181,842 9 23 284 1136 2636

10 51 MERYEM KARA 6A 5 9 2,00 5 5 3,33 4 5 2,33 3 1 2,67 6 5 4,33 4 7 1,67 27 32 16,33 180,897 10 25 288 1149 2668

11 548 NAZLICAN GENCAY 6A 5 7 2,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 7 2,67 4 11 0,33 29 40 15,67 164,477 11 31 340 1359 3147

12 547 YAĞMUR DURMİŞ 6A 8 7 5,67 2 6 0,00 4 1 3,67 0 2 -0,67 2 4 0,67 16 20 9,34 146,898 12 39 408 1650 3760

13 0 ELA ASLAN 6A 5 8 2,33 5 4 3,67 2 7 -0,33 5 9 2,00 4 10 0,67 21 38 8,34 144,052 13 42 421 1707 3880

14 0 BERŞAN ALT INOK 6A 5 6 3,00 2 3 1,00 0 4 -1,33 0 2 -0,67 2 4 0,67 3 4 1,67 12 23 4,34 134,158 14 46 467 1885 4270

15 52300 UMUT EROL 6A 4 11 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 21 54 3,00 133,313 15 47 469 1896 4298

16 671 RABİAYAREN GÜLNAR 6A 4 10 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 12 -2,00 14 44 -0,66 90,553 16 71 594 2506 5765
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6B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)76 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 6 8 3,28 4 5 2,65 3 5 1,34 3 4 1,27 4 7 1,42 4 8 1,85 24 37 11,81 157,400

SINIF: 6B

KATILIMLAR

1 590 ZEYNEP GÜNALP 6B 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 6 8 3,33 12 3 11,00 44 29 34,33 280,476 1 3 88 349 812

2 574 ARZU AKGÜN 6B 11 4 9,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 3 4,00 4 2 3,33 6 8 3,33 34 29 24,33 232,795 2 8 150 614 1475

3 638 ELVAN ALTINTAŞ 6B 6 5 4,33 5 2 4,33 3 4 1,67 1 5 -0,67 3 5 1,33 7 3 6,00 25 24 16,99 193,313 3 18 250 996 2307

4 559 ERKAN GİRGİNER 6B 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 8 1,33 6 9 3,00 32 40 18,65 182,368 4 22 282 1130 2625

5 567 ÖMER TUTĞAÇ 6B 5 5 3,33 6 2 5,33 2 5 0,33 3 2 2,33 6 5 4,33 3 8 0,33 25 27 15,98 179,195 5 26 296 1170 2718

6 591 PEPVİN CANÜNVER 6B 8 4 6,67 6 3 5,00 2 2 1,33 2 8 -0,67 4 3 3,00 22 20 15,33 172,542 6 29 309 1248 2911

7 595 ZEYNEP YAVUZDOĞAN6B 7 6 5,00 4 4 2,67 4 5 2,33 1 6 -1,00 4 7 1,67 3 9 0,00 23 37 10,67 154,207 7 36 376 1519 3484

8 500 ARDA UMUTLU 6B 5 10 1,67 3 3 2,00 1 6 -1,00 0 4 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 18 34 6,67 151,649 8 37 389 1574 3579

9 588 MELEKECRİN GÜNEY 6B 4 8 1,33 6 3 5,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 7 7 4,67 22 38 9,34 135,131 9 45 462 1868 4232

10 564 MUHAMMED FETTAOĞLU6B 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 11 0,33 5 10 1,67 23 52 5,67 132,090 10 49 474 1917 4357

11 576 BAHAR ATEŞ 6B 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 21 54 2,99 130,649 11 50 484 1951 4432

12 0 AYŞE EBİNÇ 6B 3 12 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 24 51 7,00 127,472 12 52 495 2005 4571

13 0 SALİHHAMZA UMUS 6B 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 7 2,67 5 8 2,33 20 50 3,34 124,820 13 55 503 2044 4652

14 555 BERAT CAMUŞCUOĞL 6B 3 10 -0,33 3 5 1,33 3 5 1,33 1 5 -0,67 4 8 1,33 3 8 0,33 17 41 3,32 115,586 14 58 527 2191 5006

15 0 EMİRCAN ATEŞ 6B 4 11 0,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 56 0,33 106,168 15 63 557 2332 5323

16 72 ŞERVAN YILDIZ 6B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 21 54 3,00 104,452 16 64 562 2357 5388

17 571 UĞUR ÇELİK 6B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 56 0,33 102,940 17 65 566 2376 5429

18 594 ALTINTAŞ SUDENAZ 6B 1 14 -3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 16 59 -3,66 77,764 18 74 620 2603 6006

19 0 RÜKİ*E OĞURIU 6B 1 14 -3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 4 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 15 56 -3,66 64,284 19 75 634 2645 6108

20 579 DELİLA ESKİ 6B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 11 64 -10,33 54,979 20 76 637 2665 6160
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6C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)76 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 6 8 3,28 4 5 2,65 3 5 1,34 3 4 1,27 4 7 1,42 4 8 1,85 24 37 11,81 157,400

SINIF: 6C

KATILIMLAR

1 601 EMİR YILDIRIMÇK 6C 13 1 12,67 6 3 5,00 3 4 1,67 3 6 1,00 6 4 4,67 5 2 4,33 36 20 29,34 268,375 1 4 103 404 949

2 618 BÜŞRA ALTUNTAŞ 6C 12 2 11,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 2 3,33 6 4 4,67 2 4 0,67 35 21 28,00 243,054 2 7 135 547 1295

3 596 ADEM AK 6C 7 7 4,67 5 3 4,00 6 2 5,33 4 2 3,33 1 4 -0,33 10 3 9,00 33 21 26,00 220,897 3 9 173 714 1706

4 623 EMİNE AKDOĞAN 6C 10 5 8,33 5 5 3,33 3 6 1,00 3 5 1,33 3 4 1,67 7 4 5,67 31 29 21,33 220,833 4 10 174 716 1708

5 621 EDA KIZILTAŞ 6C 8 4 6,67 5 1 4,67 4 5 2,33 5 2 4,33 2 3 1,00 5 7 2,67 29 22 21,67 197,299 5 14 231 941 2193

6 613 UĞUR ÖZTÜRK 6C 9 5 7,33 7 3 6,00 4 3 3,00 5 0 5,00 4 6 2,00 29 17 23,33 194,689 6 17 240 974 2265

7 600 BERAT ÖZGÖR 6C 6 7 3,67 5 1 4,67 4 5 2,33 4 4 2,67 6 6 4,00 3 5 1,33 28 28 18,67 189,365 7 20 263 1040 2422

8 614 UMUT DİYAR SATILMIŞ6C 7 8 4,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 6 0,00 1 4 -0,33 8 4 6,67 26 34 14,67 181,610 8 24 285 1140 2648

9 639 ERŞAN BAĞATUR 6C 7 6 5,00 4 3 3,00 2 6 0,00 0 1 -0,33 3 12 -1,00 7 5 5,33 23 33 12,00 167,448 9 30 330 1315 3055

10 627 GİZEM OĞURLU 6C 8 5 6,33 7 2 6,33 3 6 1,00 0 1 -0,33 2 3 1,00 0 1 -0,33 20 18 14,00 162,029 10 32 352 1395 3218

11 582 ESRA AKGÜN 6C 6 8 3,33 4 4 2,67 5 4 3,67 2 3 1,00 3 8 0,33 4 5 2,33 24 32 13,33 157,406 11 34 367 1470 3381

12 620 EBRU KORKUSUZ 6C 5 6 3,00 6 3 5,00 2 4 0,67 3 2 2,33 2 3 1,00 3 5 1,33 21 23 13,33 156,208 12 35 371 1490 3428

13 603 ERHAN FAYDALI 6C 4 5 2,33 3 4 1,67 4 3 3,00 3 5 1,33 4 5 2,33 3 9 0,00 21 31 10,66 148,336 13 38 400 1627 3707

14 636 YELDA SEÇEN 6C 4 11 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 23 52 5,65 144,042 14 43 422 1708 3882

15 581 EDA KORKUSUZ 6C 3 9 0,00 3 5 1,33 1 7 -1,33 3 2 2,33 4 6 2,00 3 5 1,33 17 34 5,66 132,803 15 48 470 1904 4318

16 617 AYDA ÇELİK 6C 4 8 1,33 1 6 -1,00 4 3 3,00 2 2 1,33 2 6 0,00 4 6 2,00 17 31 6,66 130,577 16 51 485 1953 4437

17 607 MUAZ AKDOĞAN 6C 4 11 0,33 3 4 1,67 2 6 0,00 1 3 0,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 14 36 2,00 106,354 17 62 556 2327 5308

18 604 EYÜP NARİNCİ 6C 2 10 -1,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 4 7 1,67 3 10 -0,33 14 45 -0,99 101,149 18 67 574 2399 5477

19 635 SUDENAZ BAYAT 6C 2 8 -0,67 1 6 -1,00 0 1 -0,33 4 4 2,67 1 5 -0,67 0 6 -2,00 8 30 -2,00 80,102 19 73 616 2595 5976

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024)76 639 2689 6236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,77 5 4 3,29 4 6 1,69 4 5 2,40 4 7 1,97 5 8 2,93 29 36 17,05 184,310

Okul Ortalaması 6 8 3,28 4 5 2,65 3 5 1,34 3 4 1,27 4 7 1,42 4 8 1,85 24 37 11,81 157,400

SINIF: 6D

KATILIMLAR

1 585 İREMSU KEREMAN 6D 8 5 6,33 4 5 2,33 6 4 4,67 3 5 1,33 5 10 1,67 8 7 5,67 34 36 22,00 213,772 1 11 192 783 1853

2 684 AMED KARA 6D 6 5 4,33 6 4 4,67 7 2 6,33 1 0 1,00 4 4 2,67 7 6 5,00 31 21 24,00 212,745 2 12 195 790 1870

3 668 NEVRUZ YÇAKAR 6D 6 9 3,00 8 2 7,33 3 3 2,00 2 0 2,00 4 4 2,67 5 3 4,00 28 21 21,00 196,572 3 16 235 952 2214

4 669 NURZELAL ÖZBEY 6D 9 4 7,67 3 7 0,67 8 1 7,67 4 5 2,33 4 11 0,33 3 8 0,33 31 36 19,00 178,346 4 27 297 1183 2742

5 651 EDANUR ÇELİK 6D 5 7 2,67 7 3 6,00 3 5 1,33 5 6 3,00 4 4 2,67 24 25 15,67 177,804 5 28 299 1188 2753

6 652 ELİF NUR ÖNGENÇ 6D 4 11 0,33 6 4 4,67 2 6 0,00 3 5 1,33 5 7 2,67 5 7 2,67 25 40 11,67 157,854 6 33 362 1460 3362

7 516 SAMET ALAGÖZ 6D 8 5 6,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 4 7 1,67 1 9 -2,00 19 33 8,00 144,228 7 40 419 1700 3868

8 128 HAVİN BAŞARAL 6D 5 9 2,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 4 0,67 3 8 0,33 5 7 2,67 22 39 9,01 144,171 8 41 420 1703 3874

9 681 YÜZARSİF GENÇER 6D 8 7 5,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 1 0 1,00 4 11 0,33 3 10 -0,33 22 42 8,01 142,613 9 44 427 1732 3947

10 676 SEVDE TUANA 6D 5 8 2,33 6 3 5,00 4 4 2,67 2 2 1,33 2 9 -1,00 3 9 0,00 22 35 10,33 127,284 10 53 497 2008 4577

11 619 NİSANUR ÖNCÜ 6D 5 6 3,00 4 3 3,00 3 3 2,00 0 5 -1,67 3 8 0,33 2 7 -0,33 17 32 6,33 126,164 11 54 499 2020 4608

12 650 EDA ŞENER 6D 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 4 9 1,00 4 11 0,33 22 47 6,33 122,713 12 56 511 2077 4724

13 659 IRMAK OFLAZ 6D 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 22 53 4,34 118,391 13 57 524 2151 4899

14 506 ASMİN ERG* 6D 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 21 54 3,00 109,477 14 59 546 2291 5223

15 683 ZÜLEYHA ATABEY 6D 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 4 2,67 2 11 -1,67 4 11 0,33 21 50 4,33 109,359 15 60 547 2293 5229

16 675 SELMAN ZENGİN 6D 4 10 0,67 2 7 -0,33 1 6 -1,00 2 3 1,00 4 9 1,00 3 11 -0,67 16 46 0,67 107,648 16 61 553 2316 5281

17 525 BERAT ONAT 6D 5 8 2,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 1 6 -1,00 3 9 0,00 2 10 -1,33 14 46 -1,33 99,703 17 68 578 2411 5511

18 670 NURSEL ÇELİKTAŞ 6D 5 10 1,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 21 54 3,00 96,645 18 69 584 2449 5599

19 66500 HABİB SEÇİLMİŞ 6D 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 2 3,33 1 14 -3,67 17 39 4,00 94,891 19 70 588 2466 5642
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 76 639 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

İlçe Ortalaması 7,19 6,98 4,86 5,01 4,43 3,54 3,80 5,48 1,97 4,03 4,84 2,42 4,68 7,90 2,05 5,62 7,75 3,04 30,33 37,38 17,88 187,940

Okul Ortalaması 5,88 7,80 3,28 4,25 4,80 2,65 3,14 5,41 1,34 2,67 4,21 1,27 3,90 7,44 1,42 4,39 7,60 1,85 24,23 37,26 11,81 157,400

KATILIMLAR

1 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6A 16 7,44 6,44 5,29 4,81 4,38 3,35 3,50 5,13 1,79 3,00 3,58 1,80 5,14 5,71 3,24 5,19 7,56 2,67 29,08 32,80 18,14 191,680

2 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6C 19 6,37 6,63 4,16 4,32 3,89 3,02 2,89 5,00 1,23 2,89 3,16 1,84 3,28 5,39 1,48 4,05 5,53 2,21 23,80 29,60 13,94 168,560

3 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6B 20 4,80 9,25 1,72 3,75 5,50 1,92 2,95 6,15 0,90 2,56 5,83 0,61 4,00 8,80 1,07 4,75 8,60 1,88 22,81 44,13 8,10 141,140

4 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6D 19 5,47 8,32 2,70 4,42 5,11 2,72 3,37 5,37 1,58 2,29 3,94 0,98 3,58 9,00 0,58 3,89 8,56 1,04 23,02 40,30 9,60 141,070

5 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu  2 3,50 10,50 0,00 2,50 7,00 0,16 2,50 4,50 1,00 3,00 7,00 0,67 3,00 9,50 -0,16 2,00 9,00 -1,00 16,50 47,50 0,67 94,910
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN TUŞBA Şemsibey Ortaokulu 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 76 639 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

İlçe Ortalaması 7,19 6,98 4,86 5,01 4,43 3,54 3,80 5,48 1,97 4,03 4,84 2,42 4,68 7,90 2,05 5,62 7,75 3,04 30,33 37,38 17,88 187,940

Okul Ortalaması 5,88 7,80 3,28 4,25 4,80 2,65 3,14 5,41 1,34 2,67 4,21 1,27 3,90 7,44 1,42 4,39 7,60 1,85 24,23 37,26 11,81 157,400

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

1
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6F 35 9,86 4,86 8,24 6,00 3,69 4,77 4,06 5,43 2,25 6,46 3,00 5,46 8,60 5,11 6,89 9,26 4,69 7,69 44,24 26,78 35,30 295,770

2 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 6B 28 9,93 4,86 8,31 6,82 3,07 5,80 5,07 4,64 3,53 6,93 2,79 6,00 7,25 6,29 5,16 8,79 5,75 6,87 44,79 27,40 35,67 282,310

3
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6E 33 9,82 4,39 8,35 6,27 3,12 5,23 4,58 4,64 3,03 5,16 3,75 3,91 7,45 5,15 5,74 8,52 4,91 6,88 41,80 25,96 33,14 279,180

4
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

6A 18 8,06 5,50 6,22 6,22 2,89 5,26 5,22 3,39 4,09 6,00 3,39 4,87 7,47 4,94 5,82 8,61 4,78 7,02 41,58 24,89 33,28 269,940

5 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 6A 28 9,18 4,86 7,56 6,57 2,89 5,61 5,04 4,61 3,50 5,61 3,93 4,30 7,04 5,54 5,19 7,36 6,11 5,32 40,80 27,94 31,48 261,680

6
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

*B 1 9,00 5,00 7,33 8,00 2,00 7,33 7,00 3,00 6,00 4,00 2,00 3,33 1,00 1,00 0,67 11,00 4,00 9,67 40,00 17,00 34,33 260,080

7 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 6D 33 9,82 4,70 8,25 5,97 3,58 4,78 4,55 4,42 3,07 5,94 3,06 4,92 6,22 5,84 4,27 7,09 5,91 5,12 39,59 27,51 30,41 254,710

8
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

6B 16 9,13 4,81 7,52 5,31 3,69 4,08 3,81 5,56 1,96 5,67 3,40 4,53 6,94 5,19 5,21 7,13 6,25 5,04 37,99 28,90 28,34 252,630

9
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6D 30 9,20 4,50 7,70 5,80 3,17 4,74 4,29 4,32 2,84 4,57 2,68 3,68 5,61 4,68 4,05 7,33 4,67 5,78 36,80 24,02 28,79 247,830

10
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6B 34 8,71 5,06 7,02 5,88 3,56 4,70 3,76 5,06 2,07 4,47 3,06 3,45 6,29 5,71 4,39 7,21 6,00 5,21 36,32 28,45 26,84 243,120

11 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu *C 1 7,00 6,00 5,00 7,00 3,00 6,00 6,00 4,00 4,67 4,00 2,00 3,33 4,00 0,00 4,00 8,00 6,00 6,00 36,00 21,00 29,00 241,090

12 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6A 35 8,91 5,63 7,04 5,43 3,94 4,11 3,69 5,63 1,81 5,74 3,38 4,61 6,23 7,14 3,85 7,34 6,34 5,23 37,34 32,06 26,65 239,840

13
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6B 22 7,91 5,27 6,15 5,82 3,32 4,71 5,27 4,14 3,89 4,55 4,45 3,06 6,09 5,32 4,32 6,95 5,95 4,97 36,59 28,45 27,10 238,350



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6F (1) 6B (2) 6E (3) 6A (4) 6A (5) *B (6) 6D (7) 6B (8) 6D (9) 6B (10) *C (11) 6A (12) 6B (13)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
6F (1) 6B (2) 6E (3) 6A (4) 6A (5) *B (6) 6D (7) 6B (8) 6D (9) 6B (10) *C (11) 6A (12) 6B (13)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

14
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

6D 24 8,88 4,67 7,32 6,21 2,92 5,24 4,63 3,88 3,33 4,17 4,21 2,76 6,21 5,33 4,43 6,04 5,91 4,07 36,14 26,92 27,15 238,280

15 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 6C 34 8,47 6,32 6,36 6,03 3,76 4,77 4,27 5,27 2,51 5,55 3,79 4,28 6,64 6,76 4,38 6,97 6,52 4,80 37,93 32,42 27,10 236,900

16
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

6C 17 8,00 5,94 6,02 5,00 4,35 3,55 4,18 4,71 2,61 5,18 3,35 4,06 6,53 4,59 5,00 5,59 6,35 3,47 34,48 29,29 24,71 229,780

17
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

6D 20 8,25 5,55 6,40 5,45 4,00 4,12 3,85 4,60 2,32 5,20 3,70 3,97 5,20 6,25 3,12 6,75 4,75 5,17 34,70 28,85 25,10 228,930

18
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6E 30 7,93 6,00 5,93 5,30 4,03 3,96 4,80 4,73 3,22 4,80 4,13 3,42 6,31 6,38 4,18 6,33 6,80 4,07 35,47 32,07 24,78 226,010

19
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6A 29 8,90 5,38 7,10 5,66 3,83 4,38 4,28 4,97 2,62 4,00 4,22 2,59 5,21 6,32 3,11 6,28 6,79 4,01 34,33 31,51 23,81 221,220

20
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6C 33 8,00 5,50 6,17 5,61 3,48 4,44 4,52 4,61 2,98 4,83 3,73 3,59 5,73 5,97 3,74 6,00 6,03 3,99 34,69 29,32 24,91 219,290

21 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6F 31 9,03 5,45 7,21 5,81 4,00 4,47 3,77 6,00 1,77 5,19 3,94 3,88 5,19 7,74 2,61 6,06 7,03 3,72 35,05 34,16 23,66 218,970

22 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6G 23 8,78 5,70 6,88 6,04 3,65 4,83 4,57 5,35 2,78 4,43 5,09 2,74 4,91 8,48 2,09 7,04 7,26 4,62 35,77 35,53 23,94 218,790

23
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6A 35 7,97 6,09 5,94 5,46 3,69 4,23 4,86 4,51 3,35 5,24 3,79 3,97 4,97 6,39 2,84 6,14 6,74 3,89 34,64 31,21 24,22 215,450

24
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6F 15 7,73 6,07 5,71 4,73 4,67 3,18 3,73 5,40 1,93 3,07 5,27 1,31 6,33 6,93 4,02 6,33 7,07 3,98 31,92 35,41 20,13 213,480

25
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

6A 32 6,97 6,97 4,65 5,56 3,81 4,29 4,29 4,77 2,70 3,94 4,03 2,59 5,69 6,72 3,45 6,53 7,06 4,18 32,98 33,36 21,86 210,820

26 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6B 33 8,06 5,27 6,30 5,27 3,36 4,15 4,16 4,91 2,52 4,94 3,34 3,82 3,87 5,52 2,03 6,03 5,22 4,29 32,33 27,62 23,11 210,660



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6D (14) 6C (15) 6C (16) 6D (17) 6E (18) 6A (19) 6C (20) 6F (21) 6G (22) 6A (23) 6F (24) 6A (25) 6B (26)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

27
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6B 33 7,58 7,27 5,15 5,03 4,61 3,49 4,03 5,73 2,12 5,03 4,31 3,59 5,88 8,22 3,14 6,30 7,64 3,76 33,85 37,78 21,25 207,140

28 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6E 31 8,77 5,74 6,86 5,23 4,35 3,77 3,84 5,55 1,99 4,35 4,71 2,79 4,87 8,43 2,05 6,13 7,52 3,62 33,19 36,30 21,08 206,680

29 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6E 24 7,88 6,33 5,76 5,17 4,46 3,68 3,92 5,54 2,07 4,96 4,58 3,43 4,67 7,71 2,10 6,33 7,42 3,86 32,93 36,04 20,90 204,020

30 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6Z 1 10,00 4,00 8,67 2,00 6,00 0,00 4,00 5,00 2,33 6,00 2,00 5,33 3,00 7,00 0,67 6,00 8,00 3,33 31,00 32,00 20,33 203,990

31
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6D 34 7,74 6,09 5,71 5,26 4,12 3,89 4,06 5,47 2,24 4,64 3,91 3,33 4,09 6,62 1,88 6,09 6,85 3,80 31,88 33,06 20,85 201,760

32
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6A 20 7,25 6,50 5,08 4,70 4,35 3,25 4,00 5,20 2,27 3,84 5,47 2,02 5,55 7,05 3,20 6,10 7,85 3,48 31,44 36,42 19,30 201,590

33 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu  4 9,25 4,00 7,92 6,50 3,00 5,50 3,50 3,50 2,33 2,50 5,25 0,75 3,75 8,00 1,08 5,50 7,50 3,00 31,00 31,25 20,58 200,510

34
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6B 14 8,07 6,50 5,90 4,50 5,29 2,74 3,71 6,21 1,64 5,86 3,93 4,55 4,93 7,86 2,31 5,79 8,36 3,00 32,86 38,15 20,14 200,490

35 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6D 19 7,63 6,11 5,60 5,11 3,68 3,88 4,21 4,79 2,61 3,95 5,05 2,26 4,94 6,59 2,75 5,50 6,44 3,35 31,34 32,66 20,45 199,540

36
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6C 18 6,56 7,17 4,17 5,00 4,22 3,59 3,28 5,83 1,33 3,00 4,94 1,35 5,12 7,12 2,75 7,39 6,78 5,13 30,35 36,06 18,32 199,460

37 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6D 31 8,48 5,71 6,58 5,19 3,94 3,88 3,55 4,97 1,89 5,41 3,37 4,28 4,07 6,19 2,01 5,14 6,64 2,93 31,84 30,82 21,57 198,530

38
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6E 21 7,76 7,05 5,41 5,62 4,33 4,18 3,81 5,43 2,00 3,42 5,37 1,63 5,15 8,90 2,18 6,57 8,05 3,89 32,33 39,13 19,29 197,520

39 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6B 27 7,81 6,41 5,68 5,26 4,04 3,91 3,26 5,22 1,52 2,88 4,63 1,33 5,22 6,93 2,91 5,65 7,58 3,13 30,08 34,81 18,48 197,520



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6B (27) 6E (28) 6E (29) 6Z (30) 6D (31) 6A (32)   (33) 6B (34) 6D (35) 6C (36) 6D (37) 6E (38) 6B (39)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

40 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6G 31 7,55 6,77 5,29 5,23 4,39 3,76 2,81 6,48 0,65 4,52 4,71 2,95 5,03 7,55 2,52 5,81 7,32 3,37 30,95 37,22 18,54 196,780

41 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu  4 6,67 7,00 4,33 5,00 5,00 3,33 3,67 5,67 1,78 2,67 6,33 0,55 5,33 6,00 3,33 6,33 7,33 3,89 29,67 37,33 17,21 196,280

42
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6G 15 7,00 7,60 4,47 5,40 3,93 4,09 3,40 5,87 1,44 3,67 5,87 1,71 5,27 7,47 2,78 6,40 7,73 3,82 31,14 38,47 18,31 196,130

43 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6A 16 7,44 6,44 5,29 4,81 4,38 3,35 3,50 5,13 1,79 3,00 3,58 1,80 5,14 5,71 3,24 5,19 7,56 2,67 29,08 32,80 18,14 191,680

44 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6A 26 7,77 6,62 5,56 4,88 4,69 3,32 4,36 5,20 2,63 4,04 5,65 2,15 4,46 8,54 1,62 6,00 8,27 3,24 31,51 38,97 18,52 191,000

45
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

 4 8,25 6,25 6,17 5,50 4,00 4,16 3,25 5,25 1,50 3,00 6,25 0,92 5,00 7,75 2,42 5,25 9,00 2,25 30,25 38,50 17,42 190,820

46 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6D 12 9,25 5,67 7,36 5,25 4,25 3,83 4,58 4,42 3,11 3,67 5,92 1,69 3,92 9,58 0,72 5,17 8,33 2,39 31,84 38,17 19,10 190,010

47 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6E 16 7,94 6,00 5,94 5,31 3,63 4,11 4,00 4,94 2,35 3,50 4,13 2,13 4,31 6,13 2,27 4,33 7,33 1,89 29,39 32,16 18,69 189,700

48 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6E 23 7,04 7,17 4,65 4,70 4,70 3,13 3,65 5,96 1,67 3,83 4,87 2,20 4,55 7,59 2,02 6,36 7,73 3,79 30,13 38,02 17,46 188,370

49
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6C 32 8,56 5,91 6,59 5,78 3,84 4,50 3,63 5,97 1,64 3,55 5,31 1,78 4,47 9,59 1,27 5,16 8,59 2,29 31,15 39,21 18,07 187,160

50 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 6B 25 7,64 5,96 5,65 4,88 4,12 3,51 3,32 5,56 1,47 2,92 4,54 1,40 4,16 7,52 1,65 5,56 7,56 3,04 28,48 35,26 16,72 186,370

51 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6D 16 7,31 6,63 5,10 4,81 4,06 3,46 3,56 5,38 1,77 3,87 4,87 2,24 4,13 6,94 1,81 5,86 7,50 3,36 29,54 35,38 17,74 186,090

52 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6C 32 7,38 6,75 5,12 5,19 4,34 3,74 3,53 6,03 1,52 4,17 4,90 2,53 4,32 8,06 1,64 5,42 8,16 2,70 30,01 38,24 17,25 182,830



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6G (40)   (41) 6G (42) 6A (43) 6A (44)   (45) 6D (46) 6E (47) 6E (48) 6C (49) 6B (50) 6D (51) 6C (52)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

53 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6B 28 7,00 6,82 4,73 4,43 5,07 2,74 2,85 6,63 0,64 4,42 3,88 3,13 4,56 8,11 1,85 5,61 8,11 2,90 28,87 38,62 15,99 181,260

54
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

6D 17 6,71 7,24 4,29 4,65 5,00 2,98 3,65 5,82 1,70 3,94 5,53 2,10 4,47 7,94 1,82 5,82 8,06 3,14 29,24 39,59 16,03 181,210

55 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6D 22 7,00 6,41 4,86 4,82 4,68 3,26 2,64 5,73 0,73 3,48 4,48 1,98 4,18 7,23 1,77 5,50 7,64 2,96 27,62 36,17 15,56 181,060

56 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6F 13 7,38 7,00 5,05 5,31 4,38 3,85 2,62 6,62 0,41 4,00 5,31 2,23 4,54 9,00 1,54 5,23 7,62 2,69 29,08 39,93 15,77 179,990

57 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6C 25 7,40 6,60 5,20 6,04 3,48 4,88 3,96 5,48 2,13 3,54 4,71 1,97 3,36 7,84 0,75 5,24 7,52 2,73 29,54 35,63 17,66 179,770

58 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6D 23 6,70 7,35 4,25 4,65 4,52 3,14 3,65 5,70 1,75 3,45 5,23 1,71 5,05 6,55 2,86 4,59 7,82 1,98 28,09 37,17 15,69 178,970

59 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6D 34 6,82 7,06 4,47 5,12 4,24 3,71 3,32 5,53 1,48 3,53 4,91 1,90 4,47 7,29 2,04 4,85 7,79 2,25 28,11 36,82 15,85 178,160

60 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6G 36 6,47 6,00 4,47 4,89 3,86 3,60 3,03 5,32 1,26 3,93 4,07 2,57 3,71 6,52 1,54 5,53 6,44 3,38 27,56 32,21 16,82 178,160

61 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6F 24 6,17 7,57 3,65 4,87 4,43 3,39 3,33 5,90 1,37 4,91 4,23 3,50 4,91 7,77 2,32 5,33 8,08 2,64 29,52 37,98 16,87 177,660

62 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6A 24 7,08 6,63 4,88 4,54 4,63 3,00 3,00 6,00 1,00 3,48 4,38 2,02 3,31 6,06 1,29 5,96 7,33 3,51 27,37 35,03 15,70 177,040

63 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6E 18 7,72 5,78 5,79 3,83 5,11 2,13 3,59 5,00 1,92 3,71 4,53 2,19 4,41 7,88 1,78 4,17 7,94 1,52 27,43 36,24 15,33 176,250

64 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6B 14 6,43 5,14 4,71 4,29 3,79 3,02 3,92 4,69 2,36 3,36 3,29 2,26 2,86 6,29 0,76 5,07 6,21 3,00 25,93 29,41 16,11 175,580

65 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6A 19 6,21 6,68 3,98 3,89 4,89 2,26 3,16 5,47 1,33 2,17 2,94 1,19 3,26 4,05 1,91 5,00 5,58 3,14 23,69 29,61 13,81 174,900



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6B (53) 6D (54) 6D (55) 6F (56) 6C (57) 6D (58) 6D (59) 6G (60) 6F (61) 6A (62) 6E (63) 6B (64) 6A (65)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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6B (53) 6D (54) 6D (55) 6F (56) 6C (57) 6D (58) 6D (59) 6G (60) 6F (61) 6A (62) 6E (63) 6B (64) 6A (65)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

66 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 6A 30 6,83 7,20 4,43 4,53 4,83 2,92 3,60 5,87 1,64 4,20 5,07 2,51 4,14 7,86 1,52 5,00 7,79 2,40 28,30 38,62 15,42 173,760

67 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6C 18 6,33 7,33 3,89 4,89 4,56 3,37 3,17 6,28 1,08 3,28 5,83 1,33 4,59 7,94 1,94 5,67 8,72 2,76 27,93 40,66 14,37 173,470

68 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6A 22 6,00 6,73 3,76 5,14 3,95 3,82 3,45 4,73 1,88 4,18 4,59 2,65 3,71 6,81 1,45 5,00 7,45 2,52 27,48 34,26 16,08 171,780

69
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

 1 9,00 5,00 7,33 6,00 4,00 4,67 6,00 4,00 4,67 5,00 3,00 4,00 3,00 10,00 -0,33 3,00 11,00 -0,67 32,00 37,00 19,67 170,680

70
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6B 28 7,61 6,68 5,38 5,07 4,54 3,56 3,15 6,44 1,00 3,32 5,61 1,45 3,96 8,96 0,98 4,93 8,96 1,94 28,04 41,19 14,31 170,430

71 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6C 32 7,53 6,91 5,23 5,44 4,28 4,01 3,55 5,87 1,59 3,84 5,50 2,01 3,72 9,75 0,47 4,94 9,06 1,92 29,02 41,37 15,23 168,830

72 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6C 19 6,37 6,63 4,16 4,32 3,89 3,02 2,89 5,00 1,23 2,89 3,16 1,84 3,28 5,39 1,48 4,05 5,53 2,21 23,80 29,60 13,94 168,560

73
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6C 27 7,74 6,33 5,63 4,78 4,85 3,16 3,00 5,85 1,05 3,81 5,33 2,04 3,62 8,50 0,78 4,48 8,74 1,57 27,43 39,60 14,23 168,330

74
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6D 20 6,20 7,60 3,67 4,90 4,65 3,35 3,60 5,70 1,70 2,11 5,05 0,42 4,05 8,63 1,18 5,65 7,25 3,23 26,51 38,88 13,55 168,210

75
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6D 17 7,71 6,71 5,47 4,65 5,06 2,96 4,12 5,41 2,31 4,47 5,12 2,76 3,82 10,00 0,49 4,47 9,71 1,23 29,24 42,01 15,22 166,990

76
VAN / İPEKYOLU
Zaferler İmam Hatip
Ortaokulu

6A 18 6,17 8,67 3,28 5,56 4,39 4,09 3,94 5,72 2,04 3,61 6,06 1,59 4,33 9,00 1,33 5,06 9,50 1,89 28,67 43,34 14,22 163,620

77 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6B 21 6,48 8,00 3,81 4,71 4,71 3,14 4,05 5,38 2,25 3,24 5,57 1,38 3,60 8,00 0,93 5,05 8,62 2,17 27,13 40,28 13,68 163,030

78 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6E 31 6,52 6,97 4,19 4,84 4,71 3,27 3,29 5,74 1,38 3,92 4,44 2,44 3,24 6,79 0,98 4,60 8,40 1,80 26,41 37,05 14,06 162,570



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6A (66) 6C (67) 6A (68)   (69) 6B (70) 6C (71) 6C (72) 6C (73) 6D (74) 6D (75) 6A (76) 6B (77) 6E (78)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

79
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6C 19 6,84 6,89 4,54 4,11 4,95 2,46 4,26 5,21 2,53 1,50 4,38 0,04 2,06 5,63 0,19 5,21 6,84 2,93 23,98 33,90 12,69 162,320

80
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

6A 22 6,41 6,18 4,35 4,77 3,77 3,52 3,57 4,29 2,14 3,05 4,80 1,45 2,32 5,37 0,53 4,10 6,19 2,03 24,22 30,60 14,02 161,360

81
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

*B 1 7,00 8,00 4,33 5,00 5,00 3,33 2,00 8,00 -0,67 6,00 4,00 4,67 4,00 11,00 0,33 5,00 10,00 1,67 29,00 46,00 13,66 161,090

82 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu  A 1 4,00 6,00 2,00 1,00 4,00 -0,33 4,00 6,00 2,00 2,00 7,00 -0,33 3,00 8,00 0,33 8,00 6,00 6,00 22,00 37,00 9,67 161,020

83 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6F 34 7,00 6,82 4,73 4,97 4,53 3,46 2,88 6,09 0,84 3,70 3,73 2,45 2,64 6,61 0,44 4,15 8,09 1,45 25,34 35,87 13,37 160,040

84
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6E 23 6,43 6,26 4,35 4,17 4,39 2,71 3,04 5,48 1,22 2,85 4,70 1,28 2,67 6,24 0,59 4,55 6,91 2,24 23,71 33,98 12,39 159,320

85
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6C 10 7,10 6,90 4,80 4,50 4,80 2,90 3,20 6,10 1,16 4,50 4,50 3,00 3,90 10,00 0,57 4,00 9,80 0,73 27,20 42,10 13,16 157,800

86 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6C 15 6,20 7,40 3,73 4,27 4,80 2,67 3,27 5,33 1,49 3,42 4,75 1,83 3,47 7,87 0,85 4,33 7,33 1,89 24,96 37,48 12,46 157,610

87 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 6C 25 6,28 8,32 3,51 4,68 5,12 2,97 3,04 6,56 0,85 3,30 5,96 1,32 4,42 9,71 1,18 5,04 9,32 1,93 26,76 44,99 11,76 157,550

88 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 6B 15 6,07 7,87 3,45 4,73 4,80 3,13 3,33 6,20 1,27 3,67 5,33 1,89 3,40 8,73 0,49 5,27 8,87 2,31 26,47 41,80 12,54 157,540

89
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6E 22 6,50 7,59 3,97 4,91 4,68 3,35 3,41 5,91 1,44 2,55 5,36 0,76 3,24 8,29 0,48 4,91 8,55 2,06 25,52 40,38 12,06 156,600

90 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6I 1 5,00 9,00 2,00 4,00 5,00 2,33 5,00 5,00 3,33 2,00 3,00 1,00 4,00 8,00 1,33 5,00 8,00 2,33 25,00 38,00 12,32 155,840

91
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6 2 6,50 7,00 4,16 1,50 5,50 -0,34 2,50 6,00 0,50 2,00 5,50 0,17 5,50 5,00 3,84 2,00 7,50 -0,50 20,00 36,50 7,83 155,840



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6C (79) 6A (80) *B (81)  A (82) 6F (83) 6E (84) 6C (85) 6C (86) 6C (87) 6B (88) 6E (89) 6I (90) 6 (91)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

92
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

 2 7,50 4,00 6,17 6,00 4,00 4,67 1,50 7,50 -1,00 1,50 7,00 -0,84 3,00 10,00 -0,34 4,50 8,00 1,84 24,00 40,50 10,50 155,750

93
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6C 21 6,71 8,00 4,05 4,76 4,90 3,13 3,62 5,95 1,63 3,52 5,71 1,62 3,48 9,90 0,17 4,90 9,24 1,83 26,99 43,70 12,43 155,320

94
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

6B 21 5,76 6,90 3,46 4,67 4,05 3,32 2,90 5,71 1,00 2,71 4,24 1,30 2,57 6,10 0,54 4,35 6,40 2,22 22,96 33,40 11,84 154,890

95 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6İ 14 5,71 8,79 2,79 4,50 5,29 2,74 4,07 5,43 2,26 3,77 5,54 1,92 4,54 9,62 1,33 4,36 8,79 1,43 26,95 43,46 12,47 154,310

96 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6H 24 6,00 7,33 3,56 4,67 4,33 3,22 2,83 5,79 0,90 3,79 4,88 2,17 3,04 7,83 0,43 4,38 8,04 1,69 24,71 38,20 11,97 153,410

97
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6A 18 6,94 7,61 4,41 5,50 4,28 4,07 3,67 5,94 1,69 3,44 5,78 1,52 3,53 9,71 0,29 3,89 9,78 0,63 26,97 43,10 12,61 151,940

98 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu  8 6,13 8,38 3,33 4,13 5,25 2,38 2,38 7,38 -0,08 3,57 5,71 1,67 4,38 8,75 1,46 4,00 8,50 1,17 24,59 43,97 9,93 150,970

99
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6A 21 6,29 8,43 3,48 4,10 5,81 2,16 3,43 6,38 1,30 3,48 5,86 1,52 4,05 9,71 0,81 4,33 9,24 1,25 25,68 45,43 10,52 149,740

100 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6C 21 6,67 7,52 4,16 4,57 4,81 2,97 2,90 6,38 0,78 3,19 5,67 1,30 3,76 8,90 0,79 3,80 9,45 0,65 24,89 42,73 10,65 149,520

101
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

6B 22 5,86 7,73 3,29 4,95 4,59 3,42 3,95 5,59 2,09 3,14 6,19 1,08 3,48 8,86 0,52 4,15 8,40 1,35 25,53 41,36 11,75 149,020

102
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6E 19 6,26 8,26 3,51 4,53 4,95 2,88 2,63 7,16 0,25 3,26 5,37 1,47 3,68 9,74 0,44 4,83 9,28 1,74 25,19 44,76 10,29 148,880

103 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU  2 3,50 10,00 0,17 3,50 6,00 1,50 1,50 8,00 -1,16 3,00 7,00 0,66 6,00 8,50 3,16 5,00 7,50 2,50 22,50 47,00 6,83 148,210

104
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

6D 26 6,65 7,15 4,27 4,40 4,64 2,85 3,12 5,77 1,19 3,65 4,96 2,00 3,08 8,92 0,11 3,46 8,85 0,51 24,36 40,29 10,93 145,940



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (92) 6C (93) 6B (94) 6İ (95) 6H (96) 6A (97)   (98) 6A (99) 6C (100) 6B (101) 6E (102)   (103) 6D (104)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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400

LGS LGS LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS
  (92) 6C (93) 6B (94) 6İ (95) 6H (96) 6A (97)   (98) 6A (99) 6C (100) 6B (101) 6E (102)   (103) 6D (104)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

105 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6A 30 5,87 8,67 2,98 3,57 6,07 1,55 3,47 6,10 1,43 2,76 6,62 0,55 4,00 9,79 0,74 4,80 9,00 1,80 24,47 46,25 9,05 145,830

106
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

6C 22 5,59 6,50 3,42 4,32 4,23 2,91 3,14 4,95 1,49 2,45 4,86 0,83 2,35 5,85 0,40 3,27 6,55 1,09 21,12 32,94 10,14 144,610

107 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 6E 20 6,00 7,90 3,37 4,45 5,05 2,77 2,40 6,60 0,20 3,00 6,40 0,87 3,85 9,45 0,70 4,15 9,15 1,10 23,85 44,55 9,01 144,250

108
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6A 21 5,29 7,05 2,94 3,60 4,45 2,12 3,29 5,52 1,44 2,07 3,79 0,81 2,56 5,44 0,75 4,00 7,38 1,54 20,81 33,63 9,60 143,660

109 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 6D 25 5,16 6,20 3,09 4,04 4,36 2,59 2,52 5,64 0,64 1,83 4,83 0,22 2,95 7,14 0,58 3,80 7,08 1,44 20,30 35,25 8,56 142,090

110 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6B 31 6,19 8,26 3,44 4,23 5,32 2,45 3,65 5,87 1,69 3,20 6,23 1,12 3,53 9,97 0,21 4,16 10,13 0,79 24,96 45,78 9,70 141,400

111 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6B 20 4,80 9,25 1,72 3,75 5,50 1,92 2,95 6,15 0,90 2,56 5,83 0,61 4,00 8,80 1,07 4,75 8,60 1,88 22,81 44,13 8,10 141,140

112 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 6D 19 5,47 8,32 2,70 4,42 5,11 2,72 3,37 5,37 1,58 2,29 3,94 0,98 3,58 9,00 0,58 3,89 8,56 1,04 23,02 40,30 9,60 141,070

113 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 6C 19 5,74 8,58 2,88 4,42 5,11 2,72 2,74 6,74 0,49 2,69 6,63 0,48 4,53 9,26 1,44 3,74 10,26 0,32 23,86 46,58 8,33 141,000

114
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6G 1 3,00 7,00 0,67 1,00 7,00 -1,33 4,00 3,00 3,00 6,00 5,00 4,33 14,00 22,00 6,67 140,270

115
VAN / EDREMİT/VAN
Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu

6A 29 5,10 8,41 2,30 4,07 4,69 2,51 3,07 5,82 1,13 2,62 5,08 0,92 3,45 7,97 0,79 3,62 7,86 1,00 21,93 39,83 8,65 138,760

116 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 6A 15 5,27 7,53 2,76 4,07 5,33 2,29 2,53 5,73 0,62 2,86 4,86 1,24 2,47 5,87 0,51 3,73 8,47 0,91 20,93 37,79 8,33 138,030

117 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6B 20 5,75 8,60 2,88 4,65 4,80 3,05 3,20 6,10 1,17 2,56 4,00 1,23 2,79 9,05 -0,23 4,10 8,70 1,20 23,05 41,25 9,30 137,260



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6A (105) 6C (106) 6E (107) 6A (108) 6D (109) 6B (110) 6B (111) 6D (112) 6C (113) 6G (114) 6A (115) 6A (116) 6B (117)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

118 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6D 24 6,29 7,79 3,69 4,54 4,83 2,93 2,71 6,42 0,57 2,95 5,68 1,06 3,25 9,71 0,01 3,50 9,50 0,33 23,24 43,93 8,59 136,560

119 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu  3 5,33 9,33 2,22 5,00 5,00 3,33 2,67 5,67 0,78 2,00 7,50 -0,50 3,33 7,00 1,00 4,33 10,67 0,78 22,66 45,17 7,61 136,490

120 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 6A 29 5,54 9,18 2,48 3,79 5,97 1,80 2,90 6,79 0,63 2,52 7,11 0,15 3,89 10,29 0,46 4,86 9,79 1,60 23,50 49,13 7,12 136,240

121 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 6F 18 5,39 8,11 2,68 3,61 5,39 1,81 3,17 6,33 1,06 2,83 6,44 0,69 3,61 9,61 0,41 3,83 9,78 0,57 22,44 45,66 7,22 132,880

122 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6E 27 5,19 8,74 2,27 3,85 5,52 2,01 2,41 7,00 0,07 3,00 6,73 0,76 3,54 10,77 -0,05 4,85 9,67 1,63 22,84 48,43 6,69 132,410

123
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

6B 23 5,74 8,70 2,84 5,04 4,39 3,58 2,68 6,95 0,36 2,43 6,48 0,27 3,59 9,18 0,53 3,36 9,91 0,06 22,84 45,61 7,64 132,350

124
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

6D 19 4,37 7,21 1,97 2,16 4,47 0,67 2,63 4,84 1,02 1,92 4,00 0,59 2,38 4,23 0,97 3,26 6,47 1,10 16,72 31,22 6,32 130,800

125
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

5B 1 3,00 1,00 2,67 2,00 4,00 0,67 3,00 6,00 1,00 2,00 3,00 1,00 0,00 1,00 -0,33 3,00 5,00 1,33 13,00 20,00 6,34 130,080

126
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

 2 6,50 4,50 5,00 3,50 6,00 1,50 2,50 5,50 0,67 3,50 4,00 2,17 2,50 7,00 0,17 0,50 7,50 -2,00 19,00 34,50 7,51 129,640

127
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

6B 10 4,80 9,00 1,80 3,10 5,80 1,17 3,20 4,90 1,56 2,70 5,20 0,97 3,30 7,20 0,90 2,80 9,00 -0,20 19,90 41,10 6,20 126,250

128
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

5E 1 3,00 12,00 -1,00 0,00 10,00 -3,33 6,00 4,00 4,67 2,00 8,00 -0,67 6,00 9,00 3,00 4,00 11,00 0,33 21,00 54,00 3,00 121,860

129
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

6A 27 4,63 9,52 1,46 3,63 5,63 1,75 2,52 6,70 0,28 3,11 6,30 1,01 2,93 10,74 -0,65 4,56 9,56 1,37 21,38 48,45 5,22 120,930

130 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 6C 26 5,19 9,42 2,05 3,12 6,58 0,92 2,62 7,00 0,28 2,04 7,27 -0,38 3,50 11,04 -0,18 3,96 10,77 0,37 20,43 52,08 3,06 115,870



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
6D (118)   (119) 6A (120) 6F (121) 6E (122) 6B (123) 6D (124) 5B (125)   (126) 6B (127) 5E (128) 6A (129) 6C (130)
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

131 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu  5 5,80 8,20 3,06 2,60 7,00 0,27 3,00 6,60 0,80 1,60 6,80 -0,67 3,40 11,00 -0,27 3,00 11,20 -0,73 19,40 50,80 2,46 112,540

132
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

 1 5,00 9,00 2,00 1,00 9,00 -2,00 1,00 9,00 -2,00 4,00 6,00 2,00 4,00 11,00 0,33 3,00 10,00 -0,33 18,00 54,00 0,00 109,630

133
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

5B 2 4,50 10,50 1,00 2,50 7,00 0,17 3,00 7,00 0,66 2,50 6,00 0,50 3,00 8,50 0,17 3,00 12,00 -1,00 18,50 51,00 1,50 103,790

134 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 6 1 5,00 10,00 1,67 4,00 6,00 2,00 3,00 5,00 1,33 3,00 6,00 1,00 1,00 9,00 -2,00 2,00 9,00 -1,00 18,00 45,00 3,00 96,850

135 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu  2 3,50 10,50 0,00 2,50 7,00 0,16 2,50 4,50 1,00 3,00 7,00 0,67 3,00 9,50 -0,16 2,00 9,00 -1,00 16,50 47,50 0,67 94,910

136
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

 1 3,00 12,00 -1,00 3,00 7,00 0,67 3,00 7,00 0,67 1,00 8,00 -1,67 4,00 11,00 0,33 3,00 12,00 -1,00 17,00 57,00 -2,00 87,750

137
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

 2 4,00 8,00 1,33 1,00 7,00 -1,33 2,00 6,00 0,00 3,00 5,00 1,33 1,00 9,00 -2,00 1,00 13,00 -3,33 12,00 48,00 -4,00 68,440

138
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

 E 1 3,00 12,00 -1,00 1,00 9,00 -2,00 1,00 9,00 -2,00 2,00 8,00 -0,67 3,00 12,00 -1,00 2,00 13,00 -2,33 12,00 63,00 -9,00 57,870

139
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

6Z 1 1,00 8,00 -1,67 2,00 5,00 0,33 0,00 5,00 -1,67 1,00 6,00 -1,00 0,00 10,00 -3,33 1,00 9,00 -2,00 5,00 43,00 -9,34 41,600

140
VAN / İPEKYOLU
Zaferler İmam Hatip
Ortaokulu

 2 0,00 0,00 0,00

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN TOP TÜR TARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOPTÜRTARDİNİNGMATFENTOP
  (131)   (132) 5B (133) 6 (134)   (135)   (136)   (137)  E (138) 6Z (139)   (140)



İL ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Sınıf Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

1 VAN / TUŞBA
Zeve Ortaokulu 123 9,33 5,22 7,59 6,32 3,36 5,20 4,70 4,75 3,12 5,98 3,39 4,85 6,76 6,12 4,72 7,51 6,08 5,48 40,60 28,92 30,96 257,650

2
VAN / EDREMİT/VAN
TOKİ MEMURSEN
MEHMET AKİF İNAN

73 8,27 5,40 6,47 5,47 3,74 4,22 4,27 4,55 2,76 5,44 3,46 4,29 6,33 5,29 4,57 6,92 5,55 5,07 36,70 27,99 27,38 242,280

3
VAN / EDREMİT/VAN
Ş.J.Yarbay Yusuf Turgut
Ortaokulu

166 8,42 5,43 6,61 5,72 3,55 4,54 4,26 4,74 2,67 4,53 3,55 3,35 6,12 5,76 4,21 7,02 5,90 5,06 36,07 28,93 26,44 236,650

4
VAN / İPEKYOLU
TEV İfakat Yavuz
Ortaokulu

201 8,22 6,04 6,21 5,44 4,01 4,10 4,22 5,31 2,45 4,97 4,04 3,63 5,70 7,04 3,36 6,55 6,86 4,26 35,10 33,30 24,01 221,590

5 VAN / İPEKYOLU
Vankulu Ortaokulu 220 8,03 6,11 5,99 5,20 4,17 3,80 3,61 5,68 1,72 4,68 4,29 3,25 4,50 7,34 2,06 5,67 7,09 3,31 31,69 34,68 20,13 198,490

6
VAN / TUŞBA
Hasan Ali Yücel
Ortaokulu

124 7,31 6,86 5,03 4,98 4,50 3,48 3,65 5,64 1,77 3,76 5,26 2,01 5,25 7,64 2,70 6,33 7,74 3,75 31,28 37,64 18,74 198,100

7 VAN / İPEKYOLU
Zaferler Ortaokulu 240 7,13 6,65 4,92 4,98 4,38 3,52 3,21 5,85 1,26 4,14 4,34 2,69 4,10 7,50 1,60 5,26 7,73 2,68 28,82 36,45 16,67 180,370

8 VAN / İPEKYOLU
Namık Kemal Ortaokulu 119 7,12 6,83 4,84 4,69 4,69 3,13 3,08 5,74 1,17 3,31 4,87 1,69 4,38 7,62 1,83 5,30 8,04 2,62 27,88 37,79 15,28 177,190

9 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Çakmak Ortaokulu 122 6,48 7,20 4,08 4,87 4,43 3,39 3,43 5,71 1,53 3,96 4,96 2,30 4,28 7,55 1,77 5,59 8,01 2,92 28,61 37,86 15,99 177,080

10 VAN / TUŞBA
Atatürk Ortaokulu 194 7,03 7,02 4,69 5,03 4,36 3,57 3,82 5,54 1,98 3,83 5,08 2,14 4,02 8,30 1,26 5,30 7,97 2,64 29,03 38,27 16,28 176,880

11
VAN / İPEKYOLU
Şehit İbrahim
Karaoğlanoğlu

91 6,69 6,04 4,67 4,98 3,76 3,73 3,58 4,69 2,01 3,13 4,52 1,62 3,47 5,69 1,57 4,43 6,33 2,31 26,28 31,03 15,91 175,240

12
VAN / İPEKYOLU
Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu

135 7,53 6,55 5,34 4,96 4,51 3,46 3,38 5,78 1,45 3,52 5,07 1,83 3,86 8,17 1,14 4,78 8,35 1,99 28,03 38,43 15,21 173,280

13 VAN / İPEKYOLU
Kerim Tuncer Ortaokulu 90 7,11 6,37 4,99 4,83 4,29 3,40 3,49 5,20 1,76 3,42 4,65 1,87 3,59 7,29 1,16 4,69 7,52 2,18 27,13 35,32 15,36 173,240



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR

14
VAN / İPEKYOLU
YUNUS EMRE
ORTAOKULU

104 6,21 6,50 4,05 4,03 4,29 2,60 3,71 5,04 2,03 2,76 4,32 1,33 3,35 5,45 1,53 4,83 6,71 2,60 24,89 32,31 14,14 168,210

15
VAN / İPEKYOLU
Zaferler İmam Hatip
Ortaokulu

20 6,17 8,67 3,28 5,56 4,39 4,09 3,94 5,72 2,04 3,61 6,06 1,59 4,33 9,00 1,33 5,06 9,50 1,89 28,67 43,34 14,22 163,620

16 VAN / EDREMİT/VAN
Ferit Melen Ortaokulu 104 6,42 7,50 3,92 4,47 4,79 2,87 3,25 5,90 1,28 3,04 5,22 1,30 3,93 7,42 1,46 4,52 8,15 1,80 25,63 38,98 12,63 162,380

17 VAN / TUŞBA
Şemsibey Ortaokulu 76 5,88 7,80 3,28 4,25 4,80 2,65 3,14 5,41 1,34 2,67 4,21 1,27 3,90 7,44 1,42 4,39 7,60 1,85 24,23 37,26 11,81 157,400

18
VAN / TUŞBA
Güzin Dinçkök
Ortaokulu

84 6,54 7,80 3,94 4,52 5,12 2,82 3,73 5,87 1,77 3,54 5,77 1,62 3,75 9,51 0,58 4,39 9,12 1,35 26,47 43,19 12,08 153,840

19
VAN / İPEKYOLU
Türk Eczacılar Birliği
Ortaokulu

93 6,40 7,83 3,79 4,99 4,55 3,47 3,14 6,40 1,01 2,97 5,54 1,12 3,69 9,30 0,59 4,44 9,05 1,42 25,63 42,67 11,40 151,840

20 VAN / İPEKYOLU
İPEKYOLU ORTAOKULU 100 5,97 7,52 3,46 4,24 4,94 2,59 2,85 6,21 0,78 2,48 5,77 0,56 3,92 8,60 1,05 4,56 8,60 1,69 24,02 41,64 10,13 151,380

21
VAN / EDREMİT/VAN
Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu

29 5,10 8,41 2,30 4,07 4,69 2,51 3,07 5,82 1,13 2,62 5,08 0,92 3,45 7,97 0,79 3,62 7,86 1,00 21,93 39,83 8,65 138,760

22 VAN / İPEKYOLU
Fevzi Geyik Ortaokulu 143 5,76 8,57 2,90 3,81 5,72 1,90 3,01 6,45 0,86 2,75 6,54 0,57 3,57 10,27 0,15 4,24 9,85 0,95 23,14 47,40 7,33 134,170

23
VAN / TUŞBA
ABTULKADİR GEYLANİ
İMAMHATİP ORTA

38 4,68 9,37 1,56 3,42 5,76 1,50 2,66 6,29 0,56 3,03 6,00 1,03 3,05 9,82 -0,22 4,05 9,42 0,91 20,89 46,66 5,34 122,030
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İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

VAN 6. Sınıf 5 Nolu Deneme (Madalyon) (2024) 2689 6236

Sıra Okul Kat.

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 7,03 6,78 4,77 4,77 4,45 3,29 3,52 5,50 1,69 3,93 4,58 2,40 4,43 7,37 1,97 5,44 7,53 2,93 29,12 36,21 17,05 184,310

İl Ortalaması 7,15 6,76 4,90 4,92 4,39 3,46 3,58 5,56 1,73 3,86 4,73 2,29 4,46 7,55 1,95 5,40 7,63 2,86 29,37 36,62 17,19 184,590

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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